
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Yozgat SORGUN Fatih Ortaokulu 2022-23 5.SINIF D.SINAVI-2 11295 693 693 51

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 11.17 7.74 8.59 6.66 2.91 5.69 5.12 4.21 3.72 4.06 4.73 2.48 9.08 8.99 6.09 10.84 8.04 8.16 46.93 36.61 34.72 252.924

İl Ortalaması 11.59 6.41 9.45 6.77 2.44 5.96 5.55 3.41 4.41 3.70 4.24 2.29 9.43 7.79 6.83 11.40 6.77 9.14 48.45 31.07 38.09 269.434
Okul Ortalaması 10.90 7.02 8.56 6.49 2.63 5.61 5.00 3.92 3.69 2.80 5.35 1.02 9.08 8.29 6.31 9.92 7.78 7.33 44.20 35.00 32.53 246.865

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 66 - ELİF SUDE YÜKSEL 5 / B 18 2 17.33 10 0 10.00 10 0 10.00 6 4 4.67 20 0 20.00 18 2 17.33 82.00 8.00 79.33 460.459 256 21 21 1
2 21 - MELİHA HARMANCI 5 / 0 19 1 18.67 9 1 8.67 9 1 8.67 4 6 2.00 17 3 16.00 17 3 16.00 75.00 15.00 70.01 428.919 720 63 63 2
3 209 - LATİF YILMAZ 5 / C 18 2 17.33 8 2 7.33 10 0 10.00 7 3 6.00 14 5 12.33 19 1 18.67 76.00 13.00 71.66 420.963 896 68 68 3
4 181 - HAMZA ÖCAL 5 / B 18 2 17.33 8 2 7.33 6 4 4.67 3 4 1.67 19 1 18.67 15 4 13.67 69.00 17.00 63.34 414.593 1026 75 75 4
5 148 - GÜLSENA DOĞAN 5 / B 16 4 14.67 9 1 8.67 7 3 6.00 3 4 1.67 18 2 17.33 15 4 13.67 68.00 18.00 62.01 394.844 1470 104 104 5
6 238 - LİVA AKDOĞAN 5 / A 17 3 16.00 8 2 7.33 10 0 10.00 5 3 4.00 15 3 14.00 15 2 14.33 70.00 13.00 65.66 394.296 1479 105 105 6
7 183 - ENES SARIKAYA 5 / C 15 5 13.33 8 2 7.33 8 2 7.33 8 2 7.33 14 3 13.00 17 2 16.33 70.00 16.00 64.65 385.378 1714 123 123 7
8 37 - BATUHAN MEŞECİ 5 / B 14 4 12.67 7 3 6.00 7 3 6.00 0 7 -2.33 15 4 13.67 16 3 15.00 59.00 24.00 51.01 359.304 2333 159 159 8
9 184 - AHSEN KOÇAK 5 / C 15 5 13.33 6 4 4.67 9 1 8.67 3 5 1.33 11 6 9.00 16 4 14.67 60.00 25.00 51.67 340.993 2842 188 188 9

10 261 - RÜVEYDA KARAER 5 / A 18 2 17.33 8 2 7.33 6 4 4.67 4 4 2.67 11 7 8.67 11 6 9.00 58.00 25.00 49.67 329.141 3177 221 221 10
11 97 - HASANBERKAY KABLAN 5 / A 11 7 8.67 8 2 7.33 9 1 8.67 5 4 3.67 13 4 11.67 14 6 12.00 60.00 24.00 52.01 320.785 3408 235 235 11
12 190 - BELİNAY ESER 5 / C 14 6 12.00 8 2 7.33 7 3 6.00 4 6 2.00 12 8 9.33 14 6 12.00 59.00 31.00 48.66 320.222 3441 239 239 12
13 196 - FATMA SOLMAZ 5 / C 17 3 16.00 8 2 7.33 7 3 6.00 4 6 2.00 10 10 6.67 12 8 9.33 58.00 32.00 47.33 312.341 3657 255 255 13
14 59 - ECRİN ÜNAL 5 / A 14 5 12.33 7 3 6.00 7 2 6.33 0 7 -2.33 14 2 13.33 9 10 5.67 51.00 29.00 41.33 300.474 4017 280 280 14
15 155 - İREM İÇMEN 5 / B 14 6 12.00 8 2 7.33 8 2 7.33 1 9 -2.00 11 9 8.00 12 8 9.33 54.00 36.00 41.99 292.563 4280 298 298 15
16 104 - İLAYDA TAŞDEMİR 5 / A 12 8 9.33 8 2 7.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 9 11 5.33 16 4 14.67 52.00 38.00 39.32 288.607 4417 305 305 16
17 230 - TUNCAY ERGÜN 5 / C 11 9 8.00 8 2 7.33 3 7 0.67 4 4 2.67 9 10 5.67 16 3 15.00 51.00 35.00 39.34 285.704 4475 312 312 17
18 83 - FURKAN SEYRAN 5 / A 15 5 13.33 6 4 4.67 1 8 -1.67 5 5 3.33 9 11 5.33 12 8 9.33 48.00 41.00 34.32 275.244 4755 328 328 18
19 171 - NİHAL BİÇER 5 / B 15 5 13.33 5 4 3.67 6 4 4.67 3 5 1.33 11 8 8.33 9 11 5.33 49.00 37.00 36.66 274.267 4789 333 333 19
20 11 - AHMET KILIÇ 5 / B 13 6 11.00 7 3 6.00 4 6 2.00 1 5 -0.67 9 11 5.33 12 5 10.33 46.00 36.00 33.99 268.844 4959 341 341 20
21 45 - BURAK SEYRAN 5 / 0 14 3 13.00 6 2 5.33 3 4 1.67 2 8 -0.67 6 7 3.67 12 7 9.67 43.00 31.00 32.67 265.467 5039 349 349 21
22 248 - MUSTAFA KILINÇOĞLU 5 / A 12 8 9.33 8 2 7.33 4 6 2.00 3 7 0.67 10 10 6.67 12 8 9.33 49.00 41.00 35.33 264.919 5066 352 352 22
23 13 - İREM SU UYGUN 5 / C 13 7 10.67 8 2 7.33 6 4 4.67 2 3 1.00 8 6 6.00 10 7 7.67 47.00 29.00 37.34 263.496 5092 355 355 23
24 26 - MURATÇETİN 5 / C 15 5 13.33 8 2 7.33 5 5 3.33 3 7 0.67 9 11 5.33 9 11 5.33 49.00 41.00 35.32 258.948 5261 363 363 24
25 142 - FEYZA DURBİLMEZ 5 / B 12 8 9.33 8 2 7.33 9 1 8.67 6 4 4.67 10 10 6.67 8 12 4.00 53.00 37.00 40.67 249.141 5535 386 386 25
26 201 - FİLİZ AKTAN 5 / C 11 9 8.00 8 2 7.33 8 2 7.33 2 8 -0.67 6 14 1.33 14 6 12.00 49.00 41.00 35.32 247.126 5605 390 390 26
27 128 - AZRA UYAR 5 / B 10 10 6.67 7 3 6.00 3 7 0.67 4 6 2.00 9 11 5.33 11 9 8.00 44.00 46.00 28.67 231.363 6081 414 414 27
28 250 - ZEYNEP SUNTAY 5 / A 14 6 12.00 9 1 8.67 2 6 0.00 4 5 2.33 6 12 2.00 9 11 5.33 44.00 41.00 30.33 230.844 6116 415 415 28
29 27 - AYŞENURKIZILKAYA 0 / 0 7 13 2.67 7 3 6.00 7 3 6.00 3 4 1.67 9 6 7.00 11 9 8.00 44.00 38.00 31.34 224.963 6286 428 428 29
30 35 - MERT ÇETİN 5 / C 12 8 9.33 8 2 7.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 9 9 6.00 7 13 2.67 43.00 45.00 27.99 221.467 6380 433 433 30
31 153 - HATİCEBUĞLEM ÖZBEK 5 / A 12 8 9.33 10 0 10.00 6 4 4.67 4 5 2.33 7 13 2.67 8 12 4.00 47.00 42.00 33.00 220.000 6413 438 438 31
32 0 - ABDULLAH ZORBA 5 / B 7 7 4.67 6 3 5.00 4 5 2.33 3 3 2.00 10 10 6.67 9 9 6.00 39.00 37.00 26.67 216.578 6524 448 448 32
33 57 - EBRU NAZ USLU 5 / A 13 7 10.67 9 1 8.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 9 11 5.33 5 15 0.00 41.00 49.00 24.67 207.659 6815 459 459 33
34 265 - OSMAN TAŞTEMİR 5 / A 8 12 4.00 5 5 3.33 6 4 4.67 1 9 -2.00 7 12 3.00 11 9 8.00 38.00 51.00 21.00 197.778 7122 474 474 34
35 204 - HACERYILMAZ 5 / B 10 7 7.67 5 3 4.00 3 5 1.33 0 8 -2.67 5 13 0.67 10 10 6.67 33.00 46.00 17.67 192.889 7268 484 484 35
36 182 - ZEYNEP ÖNER 5 / B 9 11 5.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 8 10 4.67 8 12 4.00 34.00 54.00 15.99 185.911 7513 508 508 36
37 170 - MUSTAFA ÖCAL 5 / B 4 6 2.00 7 1 6.67 3 2 2.33 1 5 -0.67 9 5 7.33 4 5 2.33 28.00 24.00 19.99 181.437 7656 520 520 37
38 32 - İLHAMİEFEOĞUZ 5 / A 5 14 0.33 7 3 6.00 4 6 2.00 3 6 1.00 8 11 4.33 9 8 6.33 36.00 48.00 19.99 178.459 7739 526 526 38
39 20 - ALİOSMAN GÖDEK 5 / A 7 13 2.67 5 4 3.67 3 7 0.67 3 6 1.00 10 8 7.33 5 11 1.33 33.00 49.00 16.67 175.052 7839 531 531 39
40 17 - YASEMİN DÜNDAR 5 / C 7 13 2.67 8 2 7.33 8 2 7.33 3 7 0.67 5 13 0.67 9 11 5.33 40.00 48.00 24.00 174.089 7861 532 532 40
41 157 - KUZEY KÖROĞLU 0 / 0 10 10 6.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 5 14 0.33 8 12 4.00 28.00 61.00 7.66 160.237 8309 564 564 41
42 258 - SILA GEDİK 5 / B 6 13 1.67 6 3 5.00 5 5 3.33 4 6 2.00 8 12 4.00 6 13 1.67 35.00 52.00 17.67 158.800 8346 567 567 42
43 0 - YUNUSTAŞ*KİN 5 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 15 0.00 9 11 5.33 14.00 26.00 5.33 131.585 9373 606 606 43
44 211 - M E R V E Ö Z B E K 5 / C 10 10 6.67 4 6 2.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 5 15 0.00 3 17 -2.67 28.00 62.00 7.33 128.637 9487 612 612 44
45 140 - İBRAHİM YILDIRIM 5 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 10 1.67 5 9 2.00 10.00 19.00 3.67 121.748 9796 629 629 45
46 160 - MEHME TYORUM AZ 5 / B 4 6 2.00 5 3 4.00 1 5 -0.67 2 3 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12.00 17.00 6.33 118.267 9961 639 639 46
47 0 - MEHMET YO ULMAZ 5 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 6 6.00 1 12 -3.00 9.00 18.00 3.00 117.778 9966 640 640 47
48 234 - YUNUSEMRETAŞ*KİN 5 / C 6 14 1.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 15.00 35.00 3.33 110.844 10228 654 654 48
49 163 - MUHAMMED EMİN YAVUZ 5 / B 6 12 2.00 6 4 4.67 1 6 -1.00 1 3 0.00 3 14 -1.67 4 12 0.00 21.00 51.00 4.00 107.393 10333 660 660 49
50 241 - MİHRİBAN EKİCİ 5 / A 7 13 2.67 3 7 0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 3 17 -2.67 4 16 -1.33 25.00 65.00 3.34 99.037 10616 670 670 50
51 0 - İBRHİMYILDIRIM 5 / A 1 15 -4.00 3 4 1.67 3 4 1.67 1 5 -0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 8.00 28.00 -1.33 80.252 11073 689 689 51


