
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

YOZGAT SORGUN Fatih Ortaokulu 5. SINIF 4.DENEME 42 388 810 15390

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR SOS DİN İNG MAT FEN

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,46 6 4 4,76 5 4 3,57 6 3 4,55 6 7 3,20 6 7 4,04 36 33 24,58 214,290

Okul Ortalaması 7 7 4,33 6 3 4,79 5 4 3,94 5 3 3,98 6 6 3,62 6 7 4,14 35 31 24,80 217,470

KATILIMLAR

1 21 MELİHA NİDA HARMANCI5C 11 4 9,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 0 9,00 13 1 12,67 13 2 12,33 64 9 61,01 418,830 1 1 4 16 463
% 3,01

2 66 ELİF SUDE YÜKSEL 5B 13 2 12,33 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 13 2 12,33 12 3 11,00 63 12 59,00 415,317 1 2 5 19 505
% 3,28

3 181 HAMZA ÖCAL 5B 11 3 10,00 10 0 10,00 5 3 4,00 6 0 6,00 13 0 13,00 12 2 11,33 57 8 54,33 401,419 2 3 7 24 710
% 4,61

4 209 LATİF YILMAZ 5C 14 1 13,67 10 0 10,00 9 1 8,67 8 1 7,67 11 0 11,00 9 3 8,00 61 6 59,01 398,748 2 4 8 26 751
% 4,88

5 148 GÜLSENA DOĞAN 5B 10 3 9,00 7 3 6,00 8 2 7,33 8 0 8,00 7 2 6,33 10 3 9,00 50 13 45,66 325,931 3 5 28 95 2510
% 16

6 155 İREM İÇMEN 5B 11 3 10,00 7 3 6,00 8 2 7,33 5 3 4,00 8 4 6,67 9 5 7,33 48 20 41,33 312,329 4 6 31 109 2913
% 19

7 183 ENES SARIKAYA 5C 8 5 6,33 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 8 4 6,67 9 6 7,00 53 17 47,33 312,090 3 7 32 110 2920
% 19

8 190 BELİNAY ESER 5C 10 5 8,33 6 4 4,67 4 6 2,00 6 4 4,67 11 4 9,67 9 6 7,00 46 29 36,34 311,736 4 8 33 113 2933
% 19

9 37 BATUHAN MEŞECİ 5B 9 5 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 2 4 0,67 10 4 8,67 10 5 8,33 46 23 38,34 310,608 5 9 35 115 2974
% 19

10 104 İLAYDA TAŞDEMİR 5A 9 6 7,00 5 5 3,33 9 1 8,67 7 3 6,00 8 7 5,67 8 7 5,67 46 29 36,34 275,169 1 10 72 188 4212
% 27

11 59 ECRİN NİSA ÜNAL 5A 8 6 6,00 9 1 8,67 7 2 6,33 1 0 1,00 8 5 6,33 7 7 4,67 40 21 33,00 260,879 2 11 80 224 4763
% 31

12 13 İREM SU UYGUN 5C 8 6 6,00 10 0 10,00 6 3 5,00 6 2 5,33 5 3 4,00 8 7 5,67 43 21 36,00 260,364 5 12 82 226 4781
% 31

13 196 FATMA NİSA SOLMAZ 5C 7 8 4,33 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 4 7 1,67 10 5 8,33 46 25 37,66 257,223 6 13 86 231 4905
% 32

14 35 MERT ÇETİN 5C 10 4 8,67 9 1 8,67 5 5 3,33 7 3 6,00 8 5 6,33 4 10 0,67 43 28 33,67 256,316 7 14 90 235 4931
% 32

15 184 AHSEN KOÇAK 5C 8 7 5,67 5 5 3,33 8 2 7,33 8 2 7,33 5 8 2,33 9 5 7,33 43 29 33,32 251,362 8 15 95 246 5138
% 33

16 97 HASANBERKAY KABLAN5A 11 3 10,00 9 1 8,67 7 3 6,00 7 2 6,33 4 9 1,00 6 8 3,33 44 26 35,33 245,761 3 16 99 257 5377
% 35

17 250 ZEYNEP SUNTAY 5A 7 7 4,67 6 2 5,33 8 1 7,67 5 1 4,67 6 6 4,00 8 7 5,67 40 24 32,01 245,161 4 17 104 265 5402
% 35

18 45 BURAK SEYRAN 5A 7 8 4,33 8 2 7,33 4 5 2,33 8 2 7,33 5 7 2,67 7 6 5,00 39 30 28,99 227,363 5 18 121 302 6160
% 40

19 27 AYŞENURKIZILKAYA 5A 5 9 2,00 6 4 4,67 6 3 5,00 5 3 4,00 3 7 0,67 11 3 10,00 36 29 26,34 222,091 6 19 130 317 6389
% 42

20 171 NİHAL BİÇER 5B 6 9 3,00 5 5 3,33 5 5 3,33 4 6 2,00 5 9 2,00 9 5 7,33 34 39 20,99 208,497 6 20 151 354 7078
% 46

21 248 MUSTAFA KILINÇOĞLU5A 4 3 3,00 2 4 0,67 1 4 -0,33 4 2 3,33 5 4 3,67 8 5 6,33 24 22 16,67 204,904 7 21 159 366 7273
% 47

22 442 FEYZA DURBİLMEZ 5B 5 9 2,00 6 3 5,00 7 3 6,00 7 1 6,67 3 7 0,67 8 7 5,67 36 30 26,01 201,299 7 22 168 381 7452
% 48

23 128 AZRA UYAR 5B 6 9 3,00 6 4 4,67 4 6 2,00 6 4 4,67 8 7 5,67 4 11 0,33 34 41 20,34 196,664 8 23 175 397 7689
% 50

24 234 YUNUS EMRE TAŞTEKİN5C 9 6 7,00 4 6 2,00 5 5 3,33 4 6 2,00 6 7 3,67 3 11 -0,67 31 41 17,33 187,698 9 24 186 419 8148
% 53

25 23000 İLHAMİEFEOĞUZ 5A 2 8 -0,67 6 2 5,33 4 5 2,33 3 3 2,00 6 3 5,00 5 7 2,67 26 28 16,66 179,457 8 25 199 449 8624
% 56

26 201 FİLİZ  AKTAN 5C 8 7 5,67 4 5 2,33 6 3 5,00 3 6 1,00 3 10 -0,33 6 9 3,00 30 40 16,67 173,513 10 26 207 471 8974
% 58

27 83 FURKAN SEYRAN 5A 5 10 1,67 5 5 3,33 7 3 6,00 8 2 7,33 4 11 0,33 5 10 1,67 34 41 20,33 165,800 9 27 221 504 9428
% 61

28 47 ASALET NİDA YALÇIN 5B 4 10 0,67 3 6 1,00 7 3 6,00 0 8 -2,67 5 10 1,67 7 7 4,67 26 44 11,34 159,595 9 28 234 528 9818
% 64

29 153 HATİCE BUĞLEM ÖZBEK5A 8 5 6,33 8 2 7,33 5 5 3,33 2 5 0,33 1 10 -2,33 4 7 1,67 28 34 16,66 157,487 10 29 238 536 9967
% 65

30 58 G Ü L B E Y A Z Ç İ Ç E K5B 7 8 4,33 5 5 3,33 5 5 3,33 3 7 0,67 3 10 -0,33 5 10 1,67 28 45 13,00 153,297 10 30 246 550 10227
% 66

31 204 HACER YILMAZ 5B 2 8 -0,67 4 4 2,67 4 4 2,67 7 0 7,00 2 5 0,33 5 5 3,33 24 26 15,33 153,230 11 31 248 552 10234
% 66

32 186 AYBÜKE HATİPOĞLU 5 5 10 1,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 11 0,33 7 8 4,33 26 49 9,66 152,895 1 32 250 556 10262
% 67

33 265 OSMAN TAŞTEMİR 5A 4 9 1,00 5 4 3,67 3 3 2,00 3 6 1,00 4 7 1,67 19 29 9,34 139,374 11 33 274 604 11185
% 73
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34 230 TUNCAY ERGÜN 5C 4 9 1,00 4 5 2,33 3 5 1,33 4 3 3,00 3 7 0,67 4 8 1,33 22 37 9,66 137,833 11 34 277 609 11286
% 73

35 26 MUHAMMET MURAT ÇETİN5 5 10 1,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 8 2 7,33 3 12 -1,00 4 11 0,33 27 48 10,99 130,655 2 35 293 640 11780
% 77

36 163 MUHAMMET EMİN YAVUZ5B 5 10 1,67 4 6 2,00 3 7 0,67 1 6 -1,00 4 3 3,00 2 10 -1,33 19 42 5,01 129,544 12 36 296 643 11851
% 77

37 11 AHMET EREN KILIÇ 5 4 9 1,00 2 5 0,33 3 7 0,67 1 3 0,00 5 8 2,33 2 7 -0,33 17 39 4,00 125,749 3 37 301 656 12096
% 79

38 179 YASEMİN DÜNDAR 5C 3 11 -0,67 4 6 2,00 4 4 2,67 6 4 4,67 5 10 1,67 1 13 -3,33 23 48 7,01 108,942 12 38 335 707 13214
% 86

39 160 MEHMET YORULMAZ 5B 2 4 0,67 3 3 2,00 2 3 1,00 0 2 -0,67 2 3 1,00 1 7 -1,33 10 22 2,67 108,034 13 39 337 709 13272
% 86

40 20 ALİOSMAN GÖDEK 5A 1 9 -2,00 0 5 -1,67 1 3 0,00 2 4 0,67 3 6 1,00 3 3 2,00 10 30 0,00 107,947 12 40 338 710 13276
% 86

41 241 MİHRİBAN  EKİCİ 5A 2 13 -2,33 5 5 3,33 0 10 -3,33 3 7 0,67 3 12 -1,00 3 12 -1,00 16 59 -3,66 71,861 13 41 381 796 14950
% 97

42 258 SILA GEDİK 5B 1 11 -2,67 3 6 1,00 3 6 1,00 1 5 -0,67 4 8 1,33 1 14 -3,67 13 50 -3,68 70,692 14 42 383 798 14975
% 97
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