
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

YOZGAT SORGUN Fatih Ortaokulu 6. SINIF 4.DENEME 32 364 772 14184

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR SOS DİN İNG MAT FEN

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 6 7 3,97 6 4 4,46 5 4 3,97 5 4 4,16 5 7 2,56 5 7 2,94 33 32 22,06 196,670

Okul Ortalaması 6 7 3,53 6 3 4,62 6 3 5,37 5 4 3,32 5 4 3,30 6 6 3,49 33 27 23,63 202,810

KATILIMLAR

1 198 ELİFNAZ EROL 6B 10 5 8,33 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 12 1 11,67 13 2 12,33 61 12 56,99 397,278 1 1 7 18 446
% 3,14

2 362 RUKİYE BOLAT 6C 10 4 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 11 2 10,33 12 2 11,33 62 9 59,00 391,353 1 2 9 23 514
% 3,62

3 351 NİSANUR TEKİN 6C 6 8 3,33 7 3 6,00 9 1 8,67 8 2 7,33 12 1 11,67 9 5 7,33 51 20 44,33 323,850 2 3 23 67 1483
% 10

4 188 ELANUR KILINÇARSLAN6A 6 9 3,00 6 4 4,67 9 1 8,67 6 3 5,00 10 0 10,00 10 4 8,67 47 21 40,01 307,887 1 4 27 78 1807
% 13

5 417 NEHİR ÖZDEMİR 6A 9 6 7,00 8 2 7,33 9 1 8,67 7 3 6,00 9 2 8,33 6 8 3,33 48 22 40,66 290,046 2 5 36 103 2256
% 16

6 382 MUHAMMED EMİN ÇALIŞKAN6B 9 6 7,00 9 1 8,67 9 1 8,67 5 5 3,33 5 5 3,33 11 4 9,67 48 22 40,67 289,154 2 6 37 104 2276
% 16

7 199 ELİF SUDE ÜNAL 6C 7 7 4,67 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 9 6 7,00 46 23 38,34 271,934 3 7 45 120 2718
% 19

8 262 AHMET YILDIRIM 6C 8 5 6,33 6 3 5,00 7 2 6,33 8 1 7,67 8 4 6,67 6 6 4,00 43 21 36,00 270,708 4 8 47 123 2741
% 19

9 476 YAVUZSELİM ÇETİN 6A 7 8 4,33 8 2 7,33 10 0 10,00 6 4 4,67 8 5 6,33 7 8 4,33 46 27 36,99 262,734 3 9 59 145 2977
% 21

10 246 FATIMA GENÇER 6B 7 4 5,67 8 1 7,67 9 1 8,67 4 2 3,33 4 2 3,33 7 8 4,33 39 18 33,00 240,294 3 10 70 180 3834
% 27

11 175 DÖNDÜSENA ŞAHİN 6A 8 6 6,00 6 4 4,67 8 2 7,33 7 3 6,00 5 7 2,67 7 8 4,33 41 30 31,00 234,288 4 11 75 192 4090
% 29

12 361 MUHAMMED NEBİ UZAR6C 10 4 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 4 5 2,33 5 8 2,33 4 11 0,33 40 31 29,66 219,087 5 12 94 231 4757
% 34

13 111 BETÜL YAĞMUR ÇOBAN6C 6 5 4,33 6 4 4,67 8 2 7,33 5 3 4,00 4 3 3,00 4 5 2,33 33 22 25,66 206,785 6 13 115 271 5387
% 38

14 43 SADİ EREN KABLAN 6C 6 9 3,00 6 4 4,67 7 3 6,00 7 2 6,33 4 4 2,67 6 9 3,00 36 31 25,67 203,719 7 14 120 283 5548
% 39

15 314 KÜRŞAT KILINÇ 6C 8 7 5,67 6 4 4,67 5 5 3,33 4 3 3,00 3 9 0,00 8 7 5,67 34 35 22,34 202,522 8 15 121 285 5606
% 40

16 452 VURALCAN ÜNAL 6B 5 6 3,00 8 2 7,33 8 2 7,33 4 4 2,67 3 3 2,00 4 3 3,00 32 20 25,33 197,180 4 16 126 296 5874
% 41

17 300 İREM YİĞİT 6B 9 5 7,33 7 3 6,00 7 2 6,33 4 4 2,67 1 1 0,67 4 8 1,33 32 23 24,33 196,400 5 17 127 297 5929
% 42

18 180 EFE BUĞRA ARSLAN 6C 6 9 3,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 3 6 1,00 5 9 2,00 6 9 3,00 27 46 11,66 166,172 9 18 186 421 7901
% 56

19 372 NESLİHAN ALTAN 6B 3 11 -0,67 5 2 4,33 8 1 7,67 6 2 5,33 3 2 2,33 4 8 1,33 29 26 20,32 165,851 6 19 187 423 7921
% 56

20 1070 BERAT KILIÇ 6B 2 10 -1,33 8 2 7,33 5 4 3,67 1 7 -1,33 7 1 6,67 23 24 15,01 160,268 7 20 198 447 8315
% 59

21 16 KÜBR  SULTAN ŞAHİN 6A 5 8 2,33 4 5 2,33 7 3 6,00 5 3 4,00 2 8 -0,67 5 7 2,67 28 34 16,66 157,456 5 21 207 463 8546
% 60

22 140 BURHANETTİN BABAARSLAN6A 6 9 3,00 4 6 2,00 3 6 1,00 3 6 1,00 2 10 -1,33 7 8 4,33 25 45 10,00 148,278 6 22 228 501 9235
% 65

23 496 NİSANUR ÖZKAN 6C 2 7 -0,33 3 3 2,00 4 2 3,33 3 4 1,67 3 3 2,00 3 8 0,33 18 27 9,00 133,356 10 23 266 570 10403
% 73

24 465 ABDULMETİNBÖLÜKBAŞI6B 6 8 3,33 4 5 2,33 4 5 2,33 1 9 -2,00 3 6 1,00 18 33 6,99 133,289 8 24 267 571 10407
% 73

25 441 ZEYNEP BOYRAZ 6B 2 9 -1,00 2 4 0,67 6 2 5,33 3 6 1,00 3 2 2,33 3 8 0,33 19 31 8,66 131,383 9 25 273 579 10549
% 74

26 455 TUĞBA DULGUN 6A 5 9 2,00 4 3 3,00 4 4 2,67 8 2 7,33 1 12 -3,00 3 7 0,67 25 37 12,67 124,824 7 26 285 617 11045
% 78

27 350 MUHAMMED EMİN ÖNCÜ6C 3 7 0,67 4 6 2,00 4 3 3,00 1 3 0,00 2 3 1,00 14 22 6,67 122,448 11 27 291 627 11219
% 79

28 380 SAMET ÖZALP 6C 7 8 4,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 2 4 0,67 2 7 -0,33 2 11 -1,67 20 43 5,66 120,827 12 28 295 634 11345
% 80

29 418 YAĞMUR DAŞTAN 6C 2 12 -2,00 6 4 4,67 4 6 2,00 1 3 0,00 1 2 0,33 4 7 1,67 18 34 6,67 117,010 13 29 304 653 11634
% 82

30 383 RUMEYSA YILMAZ 6B 3 5 1,33 3 3 2,00 5 4 3,67 0 3 -1,00 0 2 -0,67 2 5 0,33 13 22 5,66 115,059 10 30 308 662 11787
% 83

31 55 ABDUL SAMET TURAN 6B 1 2 0,33 0 3 -1,00 0 1 -0,33 0 3 -1,00 1 3 0,00 2 12 -2,00 96,382 11 31 336 721 12995
% 92

32 340 MUHAMMED ALİ 6C 4 7 1,67 2 5 0,33 3 6 1,00 1 5 -0,67 1 4 -0,33 0 7 -2,33 11 34 -0,33 92,237 14 32 340 729 13194
% 93

                                                1 / 2



OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

YOZGAT SORGUN Fatih Ortaokulu 6. SINIF 4.DENEME 32 364 772 14184

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR SOS DİN İNG MAT FEN

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 6 7 3,97 6 4 4,46 5 4 3,97 5 4 4,16 5 7 2,56 5 7 2,94 33 32 22,06 196,670

Okul Ortalaması 6 7 3,53 6 3 4,62 6 3 5,37 5 4 3,32 5 4 3,30 6 6 3,49 33 27 23,63 202,810

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
6A 6B 6C

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
6A 6B 6C

                                                2 / 2


