
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

YOZGAT SORGUN Fatih Ortaokulu 7. SINIF 4.DENEME 54 419 889 14957

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR SOS DİN İNG MAT FEN

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,03 6 3 4,82 6 3 4,87 5 3 4,27 6 7 3,99 8 9 5,27 42 34 30,25 288,600

Okul Ortalaması 8 7 5,50 5 3 4,01 6 3 5,14 3 3 2,37 6 6 3,71 6 7 3,88 34 29 24,61 272,700

KATILIMLAR

1 315 SELMAN BOZKURT 7B 14 3 13,00 7 1 6,67 9 1 8,67 5 3 4,00 18 2 17,33 15 4 13,67 68 14 63,34 418,885 1 1 5 21 774
% 5,17

2 109 KERİM BERAT ARSLAN 7B 14 5 12,33 8 2 7,33 8 2 7,33 6 1 5,67 16 2 15,33 12 6 10,00 64 18 57,99 394,312 2 2 11 40 1399
% 9,35

3 90 HAZAL NURKILIÇ 7A 13 7 10,67 6 4 4,67 9 1 8,67 8 2 7,33 14 3 13,00 16 4 14,67 66 21 59,01 393,728 1 3 12 41 1414
% 9,45

4 225 ÇAĞRI BİÇER 7B 15 2 14,33 8 1 7,67 5 4 3,67 2 2 1,33 13 3 12,00 15 3 14,00 58 15 53,00 388,444 3 4 16 46 1556
% 10

5 7 ESMA ŞAHİN 7B 13 5 11,33 9 0 9,00 6 4 4,67 5 5 3,33 12 4 10,67 12 6 10,00 57 24 49,00 362,347 4 5 28 85 2550
% 17

6 52 EBRAR NİSA YALÇIN 7C 15 5 13,33 8 2 7,33 7 3 6,00 7 2 6,33 7 10 3,67 12 8 9,33 56 30 45,99 337,098 1 6 51 148 3696
% 25

7 306 RÜMEYSA HATUN TANIŞ7B 12 4 10,67 6 2 5,33 8 2 7,33 5 3 4,00 10 7 7,67 10 8 7,33 51 26 42,33 334,142 5 7 54 160 3867
% 26

8 301 SİNEM ÇETİN 7B 13 2 12,33 4 4 2,67 8 2 7,33 10 4 8,67 7 7 4,67 42 19 35,67 324,960 6 8 70 193 4358
% 29

9 143 RÜMEYSA DURBİLMEZ 7A 14 6 12,00 4 5 2,33 10 0 10,00 6 2 5,33 5 4 3,67 9 3 8,00 48 20 41,33 323,365 2 9 72 203 4451
% 30

10 214 ARİF BAKİ BAŞOL 7B 8 8 5,33 8 0 8,00 7 3 6,00 1 1 0,67 13 4 11,67 8 9 5,00 45 25 36,67 321,703 7 10 76 212 4550
% 30

11 166 NİSANUR YILDIZ 7C 13 3 12,00 5 2 4,33 9 1 8,67 6 3 5,00 7 4 5,67 6 6 4,00 46 19 39,67 319,136 2 11 81 222 4693
% 31

12 500 ZÜLAL KARADAŞ 7A 9 8 6,33 6 2 5,33 10 0 10,00 7 2 6,33 7 5 5,33 10 8 7,33 49 25 40,65 313,703 3 12 87 236 5006
% 33

13 29 ARİF GÜNDÜZ 7A 11 2 10,33 8 2 7,33 8 2 7,33 2 3 1,00 9 1 8,67 2 5 0,33 40 15 34,99 310,720 4 13 90 247 5200
% 35

14 158 TALHA SAMET KABLAN7A 7 6 5,00 7 1 6,67 7 3 6,00 5 3 4,00 9 5 7,33 7 3 6,00 42 21 35,00 305,521 5 14 99 268 5541
% 37

15 270 MELİKE BULUT 7B 12 7 9,67 7 2 6,33 8 2 7,33 7 2 6,33 7 5 5,33 5 11 1,33 46 29 36,32 301,782 8 15 106 288 5788
% 39

16 18 YİĞİTHAN E OL 7A 7 4 5,67 4 3 3,00 7 2 6,33 6 1 5,67 7 4 5,67 8 7 5,67 39 21 32,01 295,388 6 16 115 310 6176
% 41

17 64 SUDENAZ KÖSEM 7C 7 10 3,67 5 5 3,33 7 2 6,33 6 3 5,00 10 5 8,33 7 9 4,00 42 34 30,66 294,089 3 17 120 316 6266
% 42

18 31 BEYZADURBİLMEZ 7A 13 7 10,67 4 6 2,00 10 0 10,00 5 5 3,33 5 3 4,00 6 14 1,33 43 35 31,33 291,448 7 18 124 324 6447
% 43

19 50 EYLÜL DAŞKIN 7A 8 9 5,00 4 5 2,33 8 2 7,33 5 2 4,33 6 5 4,33 9 5 7,33 40 28 30,65 290,873 8 19 127 329 6486
% 43

20 34 AZRA CEYLAN 7C 12 5 10,33 6 3 5,00 9 1 8,67 3 5 1,33 4 4 2,67 4 8 1,33 38 26 29,33 283,545 4 20 135 355 7040
% 47

21 51 EMİRHAN BİÇER 7C 7 4 5,67 4 2 3,33 6 2 5,33 3 0 3,00 4 3 3,00 8 3 7,00 32 14 27,33 282,065 5 21 139 362 7155
% 48

22 121 MEVLÜT POYRAZ 7A 10 7 7,67 6 2 5,33 7 3 6,00 3 3 2,00 3 6 1,00 8 6 6,00 37 27 28,00 279,391 9 22 145 372 7348
% 49

23 136 MUHAMMED EREN KILIÇARSLAN7A 12 5 10,33 6 2 5,33 5 5 3,33 4 2 3,33 5 11 1,33 32 25 23,65 276,516 10 23 152 395 7558
% 51

24 162 VEYSEL DEMİREL 7A 6 7 3,67 6 2 5,33 7 3 6,00 6 3 5,00 6 5 4,33 31 20 24,33 274,235 11 24 157 405 7718
% 52

25 247 HASAN ÇAKIR ĞLU 7B 7 10 3,67 8 2 7,33 7 3 6,00 7 3 6,00 5 9 2,00 34 27 25,00 273,987 9 25 158 407 7742
% 52

26 119 MELEK SUDE YÜKSEL 7A 10 10 6,67 5 5 3,33 6 4 4,67 7 3 6,00 5 6 3,00 6 12 2,00 39 40 25,67 270,882 12 26 164 420 7977
% 53

27 236 FATİH BAĞRAN 7B 9 5 7,33 1 6 -1,00 5 5 3,33 1 1 0,67 6 6 4,00 5 6 3,00 27 29 17,33 264,247 10 27 186 459 8501
% 57

28 150 MUHAMMED ENES ÖZTÜRK7B 9 7 6,67 4 3 3,00 8 2 7,33 7 3 6,00 0 8 -2,67 28 23 20,33 263,071 11 28 190 464 8596
% 57

29 40 EMREBBUDAK 7A 7 7 4,67 6 3 5,00 8 2 7,33 5 4 3,67 4 11 0,33 30 27 21,00 258,377 13 29 198 484 8954
% 60

30 279 MUHAMMED EMİN ONAY7B 7 4 5,67 7 3 6,00 7 3 6,00 1 0 1,00 1 5 -0,67 6 4 4,67 29 19 22,67 258,065 12 30 200 487 8976
% 60

31 285 NİSANUR ERDOĞAN 7B 5 7 2,67 4 4 2,67 4 6 2,00 1 2 0,33 8 7 5,67 4 3 3,00 26 29 16,34 257,882 13 31 201 490 8992
% 60

32 494 MÜCAHİT VURAL 7C 6 3 5,00 5 2 4,33 6 4 4,67 4 5 2,33 2 1 1,67 4 3 3,00 27 18 21,00 257,678 6 32 203 492 9006
% 60

33 49 EBRAR KIZILKAYA 7C 10 4 8,67 4 3 3,00 4 6 2,00 1 0 1,00 2 7 -0,33 5 5 3,33 26 25 17,67 254,611 7 33 213 511 9250
% 62
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Genel Ortalama 10 8 7,03 6 3 4,82 6 3 4,87 5 3 4,27 6 7 3,99 8 9 5,27 42 34 30,25 288,600

Okul Ortalaması 8 7 5,50 5 3 4,01 6 3 5,14 3 3 2,37 6 6 3,71 6 7 3,88 34 29 24,61 272,700

KATILIMLAR

34 19 AMİNENUR KIYMAZ 7C 6 7 3,67 3 2 2,33 6 4 4,67 4 1 3,67 2 3 1,00 6 4 4,67 27 21 20,01 253,914 8 34 218 519 9317
% 62

35 327 YUSUF DOĞAN 7B 4 9 1,00 3 3 2,00 7 2 6,33 0 2 -0,67 5 4 3,67 7 7 4,67 26 27 17,00 252,224 14 35 226 532 9480
% 63

36 141 NURİYENAZ ŞAHİN 7A 9 11 5,33 5 5 3,33 3 7 0,67 3 7 0,67 4 8 1,33 7 10 3,67 31 48 15,00 248,888 14 36 232 547 9727
% 65

37 131 MELEK SUDE UZUN 7C 7 10 3,67 5 3 4,00 6 3 5,00 3 2 2,33 1 7 -1,33 8 6 6,00 30 31 19,67 248,797 9 37 233 548 9731
% 65

38 67 HALİL İBRAHİM KABLAN7C 4 10 0,67 4 3 3,00 6 3 5,00 4 4 2,67 5 9 2,00 7 8 4,33 30 37 17,67 246,074 10 38 241 563 9966
% 67

39 226 ELİF İNCEKARA 7B 6 9 3,00 3 3 2,00 6 3 5,00 1 1 0,67 4 6 2,00 3 2 2,33 23 24 15,00 242,989 15 39 251 578 10241
% 68

40 255 KENAN ASAF KOÇAK 7B 6 13 1,67 7 3 6,00 3 6 1,00 2 7 -0,33 9 11 5,33 27 40 13,67 236,720 16 40 268 617 10754
% 72

41 269 MELEK NİSA NAZLIOĞLU7B 4 6 2,00 7 3 6,00 8 2 7,33 1 2 0,33 5 8 2,33 1 9 -2,00 26 30 15,99 234,986 17 41 273 629 10910
% 73

42 0 HİRA NUR ÜNAL 7C 5 7 2,67 5 3 4,00 5 4 3,67 0 2 -0,67 1 6 -1,00 5 5 3,33 21 27 12,00 229,862 11 42 290 665 11400
% 76

43 274 MİKAİL BOLAT 7B 2 2 1,33 4 1 3,67 6 1 5,67 2 5 0,33 5 10 1,67 19 19 12,67 228,794 18 43 296 672 11495
% 77

44 15 ALİKERİM AYDOĞAN 7C 4 8 1,33 5 3 4,00 4 5 2,33 3 4 1,67 3 6 1,00 3 6 1,00 22 32 11,33 227,179 12 44 302 683 11639
% 78

45 232 ENSAR DAL 7C 4 7 1,67 5 2 4,33 3 3 2,00 2 3 1,00 2 8 -0,67 5 6 3,00 21 29 11,33 226,705 13 45 303 684 11682
% 78

46 167 SILAGÜL KÖŞTEN 7A 6 9 3,00 3 3 2,00 7 2 6,33 1 3 0,00 2 6 0,00 1 4 -0,33 20 27 11,00 224,453 15 46 309 696 11900
% 80

47 103 KELAMİ EFE YILDIRIM 7A 2 12 -2,00 6 3 5,00 2 5 0,33 1 1 0,67 3 7 0,67 5 8 2,33 19 36 7,00 214,356 16 47 342 757 12804
% 86

48 456 MUHAMMED MUSTAFA ARLI7B 4 8 1,33 3 5 1,33 3 7 0,67 0 4 -1,33 3 9 0,00 3 8 0,33 16 41 2,33 207,807 19 48 362 798 13379
% 89

49 36 BERAT ÇAĞRI ÖZTÜRK7B 5 8 2,33 1 5 -0,67 2 6 0,00 3 3 2,00 2 12 -2,00 5 10 1,67 18 44 3,33 207,291 20 49 363 799 13416
% 90

50 60 FATMA BERRA DOĞAN7A 2 9 -1,00 7 3 6,00 6 4 4,67 1 3 0,00 2 10 -1,33 3 14 -1,67 21 43 6,67 201,508 17 50 374 820 13849
% 93

51 219 BEYTULLAH İSSİSU 7B 2 9 -1,00 2 4 0,67 4 6 2,00 1 1 0,67 3 11 -0,67 2 7 -0,33 14 38 1,34 197,033 21 51 388 839 14120
% 94

52 68 FATİH MERT ÖZER 7C 4 12 0,00 1 8 -1,67 4 6 2,00 0 7 -2,33 2 11 -1,67 2 13 -2,33 13 57 -6,00 179,972 14 52 415 884 14772
% 99

53 169 REGAİB EREN YILMAZ 7C 0 10 -3,33 3 7 0,67 4 6 2,00 1 3 0,00 1 15 -4,00 4 13 -0,33 13 54 -4,99 170,489 15 53 417 887 14887
% 100

54 46 ENES ÖZBEN 7A 1 11 -2,67 1 7 -1,33 1 6 -1,00 2 3 1,00 1 13 -3,33 3 10 -0,33 9 50 -7,66 169,429 18 54 418 888 14897
% 100
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