
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

YOZGAT SORGUN Fatih Ortaokulu 8. SINIF 4.DENEME 41 429 851 19991

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,61 5 3 4,20 7 3 5,97 6 2 4,90 5 6 3,50 11 6 8,67 45 27 35,85 304,530

Okul Ortalaması 11 7 8,24 4 3 3,11 8 2 6,80 4 2 3,68 4 5 2,39 8 7 5,21 39 28 29,43 285,270

KATILIMLAR

1 48 ALPEREN RÖROĞLU 8C 18 2 17,33 9 1 8,67 9 0 9,00 9 1 8,67 15 3 14,00 17 2 16,33 77 9 74,00 440,426 1 1 6 21 1313
% 6,57

2 213 KIYMET YILMAZ 8C 20 0 20,00 3 7 0,67 9 1 8,67 9 1 8,67 11 5 9,33 13 5 11,33 65 19 58,67 394,839 2 2 23 64 2976
% 15

3 110 OSMAN YILMAZ 8B 16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 8 8 5,33 18 2 17,33 70 16 64,66 392,997 1 3 24 65 3062
% 15

4 393 SULTAN İNCEOĞLU 8C 15 5 13,33 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 15 4 13,67 10 9 7,00 66 22 58,67 385,582 3 4 27 72 3370
% 17

5 6 MAHMUT TEKİN 8B 17 3 16,00 4 5 2,33 9 1 8,67 7 3 6,00 11 7 8,67 15 3 14,00 63 22 55,67 384,665 2 5 28 73 3404
% 17

6 293 TARIK DOĞAN 8A 16 3 15,00 10 0 10,00 8 2 7,33 6 0 6,00 9 4 7,67 14 4 12,67 63 13 58,67 382,020 1 6 29 74 3531
% 18

7 82 SEMANUR KURUL 8C 14 5 12,33 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 12 5 10,33 10 7 7,67 61 22 53,67 365,706 4 7 41 99 4361
% 22

8 145 SEMA YÜKSEL 8B 14 6 12,00 9 1 8,67 9 1 8,67 6 1 5,67 5 2 4,33 14 4 12,67 57 15 52,01 353,274 3 8 50 124 5087
% 25

9 96 ESMANUR YILDIRIM 8B 15 5 13,33 5 2 4,33 10 0 10,00 6 1 5,67 9 5 7,33 11 8 8,33 56 21 48,99 351,854 4 9 54 129 5179
% 26

10 237 KEREM YAŞAR 8A 15 4 13,67 8 0 8,00 9 1 8,67 8 0 8,00 4 6 2,00 13 3 12,00 57 14 52,34 348,212 2 10 59 137 5419
% 27

11 173 EMİN KILICAR LAN 8C 16 2 15,33 3 5 1,33 9 1 8,67 6 3 5,00 5 3 4,00 9 7 6,67 48 21 41,00 328,620 5 11 83 188 6815
% 34

12 228 ZEYNEP KAMIŞ 8B 15 4 13,67 6 4 4,67 9 1 8,67 7 2 6,33 3 8 0,33 12 6 10,00 52 25 43,67 324,249 5 12 92 204 7153
% 36

13 84 EMİNE NUR BOLAT 8B 12 6 10,00 6 3 5,00 9 1 8,67 8 1 7,67 4 9 1,00 13 4 11,67 52 24 44,01 321,996 6 13 99 215 7336
% 37

14 39 NURHAYAT SOLAK 8C 12 7 9,67 6 3 5,00 8 2 7,33 7 2 6,33 1 7 -1,33 15 5 13,33 49 26 40,33 311,142 6 14 115 254 8275
% 41

15 81 AFFAN DEMİR 8A 12 6 10,00 5 1 4,67 8 1 7,67 8 2 7,33 2 2 1,33 8 6 6,00 43 18 37,00 299,870 3 15 139 307 9278
% 46

16 149 NİSANUR SEYRAN 8A 10 10 6,67 5 5 3,33 8 2 7,33 10 0 10,00 9 11 5,33 6 14 1,33 48 42 33,99 290,415 4 16 156 344 10157
% 51

17 118 FATIMA ÖZTÜRK 8A 13 6 11,00 2 4 0,67 10 0 10,00 1 5 -0,67 8 5 6,33 3 10 -0,33 37 30 27,00 289,653 5 17 159 349 10231
% 51

18 25 FATMANUR KARADAVUT8A 11 4 9,67 2 4 0,67 10 0 10,00 6 2 5,33 3 6 1,00 7 4 5,67 39 20 32,34 289,562 6 18 160 350 10240
% 51

19 9 BATUHAN BARAN 8A 11 8 8,33 7 3 6,00 9 1 8,67 3 1 2,67 3 2 2,33 6 8 3,33 39 23 31,33 285,277 7 19 173 371 10671
% 53

20 10 BERAT BOLAT 8A 10 7 7,67 4 3 3,00 9 0 9,00 3 0 3,00 5 5 3,33 5 5 3,33 36 20 29,33 283,434 8 20 176 379 10849
% 54

21 469 BATUHAN EROL 8B 10 6 8,00 5 5 3,33 10 0 10,00 1 1 0,67 1 2 0,33 7 3 6,00 34 17 28,33 278,549 7 21 198 413 11375
% 57

22 480 SATI İREM ÖNCÜ 8A 12 7 9,67 2 2 1,33 9 1 8,67 1 3 0,00 0 2 -0,67 9 5 7,33 33 20 26,33 278,370 9 22 199 414 11393
% 57

23 457 EFSA KİREMİTÇİ 8C 11 8 8,33 4 4 2,67 5 4 3,67 10 0 10,00 3 9 0,00 8 10 4,67 41 35 29,34 275,774 7 23 205 429 11642
% 58

24 273 YUNUS EMRE ÜNAL 8B 13 6 11,00 2 2 1,33 6 4 4,67 2 2 1,33 5 8 2,33 28 22 20,66 268,234 8 24 230 476 12442
% 62

25 471 ZEYNEP NİSA YILMAZ 8C 11 9 8,00 1 1 0,67 8 2 7,33 6 4 4,67 1 9 -2,00 9 11 5,33 36 36 24,00 261,596 8 25 254 512 13161
% 66

26 223 RAHMAN YILDIRIM 8A 12 7 9,67 2 5 0,33 10 0 10,00 0 4 -1,33 3 7 0,67 27 23 19,34 250,835 10 26 289 589 14276
% 71

27 451 BATTAL GAZİ BOLAT 8A 9 7 6,67 2 7 -0,33 8 2 7,33 1 1 0,67 2 2 1,33 4 11 0,33 26 30 16,00 246,430 11 27 301 612 14734
% 74

28 54 BUĞRA SOLMAZ 8C 10 10 6,67 1 5 -0,67 5 5 3,33 1 1 0,67 1 6 -1,00 7 9 4,00 25 36 13,00 241,312 9 28 312 637 15252
% 76

29 460 ALİ BARAN 8A 5 6 3,00 4 2 3,33 5 5 3,33 0 3 -1,00 2 2 1,33 4 6 2,00 20 24 11,99 235,487 12 29 331 667 15852
% 79

30 2 MEHMET ÖCAL 8A 7 6 5,00 4 2 3,33 7 3 6,00 1 1 0,67 1 3 0,00 3 10 -0,33 23 25 14,67 235,048 13 30 333 671 15899
% 80

31 268 BUSE MEŞECİ 8A 7 10 3,67 2 4 0,67 7 3 6,00 0 6 -2,00 1 7 -1,33 8 9 5,00 25 39 12,01 234,356 14 31 336 677 15978
% 80

32 74 ZEHRA BARAN 8A 6 8 3,33 4 2 3,33 7 3 6,00 2 0 2,00 0 1 -0,33 3 6 1,00 22 20 15,33 233,868 15 32 339 683 16037
% 80

33 295 MELİKE UYAR 8B 8 12 4,00 3 4 1,67 4 6 2,00 3 6 1,00 2 8 -0,67 5 13 0,67 25 49 8,67 222,525 9 33 367 728 17128
% 86
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Genel Ortalama 11 7 8,61 5 3 4,20 7 3 5,97 6 2 4,90 5 6 3,50 11 6 8,67 45 27 35,85 304,530

Okul Ortalaması 11 7 8,24 4 3 3,11 8 2 6,80 4 2 3,68 4 5 2,39 8 7 5,21 39 28 29,43 285,270

KATILIMLAR

34 114 ELANUR DOĞAN 8A 4 9 1,00 1 2 0,33 8 2 7,33 1 0 1,00 2 5 0,33 2 4 0,67 18 22 10,66 222,270 16 34 368 730 17153
% 86

35 337 MERYEM ÖZBEK 8B 7 13 2,67 1 2 0,33 9 1 8,67 1 6 -1,00 2 7 -0,33 3 10 -0,33 23 39 10,01 220,964 10 35 370 736 17267
% 86

36 472 MERYEM ARSLAN 8C 5 12 1,00 1 2 0,33 6 4 4,67 3 1 2,67 0 6 -2,00 3 9 0,00 18 34 6,67 206,411 10 36 408 802 18506
% 93

37 303 HATİCE DOĞAN 8A 4 13 -0,33 2 7 -0,33 3 5 1,33 2 1 1,67 3 7 0,67 2 6 0,00 16 39 3,01 206,111 17 37 409 806 18525
% 93

38 44 DİLARA ŞAHBAZ 8C 5 11 1,33 2 5 0,33 3 7 0,67 0 5 -1,67 4 5 2,33 0 8 -2,67 14 41 0,32 205,921 11 38 410 807 18541
% 93

39 71 ECPİN ÇELİK 8B 3 15 -2,00 2 3 1,00 6 4 4,67 0 4 -1,33 0 6 -2,00 5 12 1,00 16 44 1,34 193,476 11 39 422 837 19345
% 97

40 120 NURİY ZEYNEPBARAN 8C 5 9 2,00 0 6 -2,00 3 4 1,67 0 6 -2,00 1 8 -1,67 2 9 -1,00 11 42 -3,00 192,104 12 40 424 839 19405
% 97

41 21800 FURKAN YILMAZ 8A 1 17 -4,67 4 6 2,00 4 5 2,33 2 8 -0,67 3 17 -2,67 2 16 -3,33 16 69 -7,01 162,579 18 41 429 851 19927
% 100
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