
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

YOZGAT SORGUN Fatih Ortaokulu 5. SINIF 3.DENEME 46 443 462 46426

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR SOS DİN İNG MAT FEN

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,88 6 4 4,29 5 4 4,00 5 5 3,39 5 8 1,88 6 8 2,98 34 37 21,42 195,140

Okul Ortalaması 7 7 4,57 6 4 4,23 6 3 5,16 4 5 2,19 5 8 2,24 6 8 3,04 33 35 21,43 196,020

KATILIMLAR

1 66 ELİF SUDE YÜKSEL 5B 14 1 13,67 8 2 7,33 10 0 10,00 7 3 6,00 11 4 9,67 13 2 12,33 63 12 59,00 410,768 1 1 5 5 1397
% 3,01

2 21 MELİHA NİDA HARMANCI5C 12 3 11,00 7 3 6,00 10 0 10,00 7 2 6,33 12 3 11,00 10 5 8,33 58 16 52,66 374,288 1 2 10 10 2723
% 5,87

3 183 ENES SARIKAYA 5C 8 7 5,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 6 7,00 13 2 12,33 59 16 53,67 351,464 2 3 12 12 3865
% 8,33

4 181 HAMZA ÖCAL 5B 10 5 8,33 6 4 4,67 8 2 7,33 3 4 1,67 14 1 13,67 9 6 7,00 50 22 42,67 348,711 2 4 13 13 4021
% 8,66

5 209 LATİF YILMAZ 5C 11 4 9,67 9 1 8,67 10 0 10,00 8 0 8,00 9 2 8,33 9 5 7,33 56 12 52,00 346,929 3 5 15 15 4113
% 8,86

6 261 RÜVEYDA KARAER 5A 10 5 8,33 9 1 8,67 6 3 5,00 4 2 3,33 10 3 9,00 8 4 6,67 47 18 41,00 315,808 1 6 25 26 6086
% 13

7 238 LİVA AKDOĞAN 5A 9 6 7,00 7 3 6,00 10 0 10,00 7 2 6,33 8 7 5,67 10 5 8,33 51 23 43,33 304,120 2 7 32 33 6934
% 15

8 59 ECRİN NİSA ÜNAL 5A 8 5 6,33 7 2 6,33 6 4 4,67 7 5 5,33 12 3 11,00 40 19 33,66 288,176 3 8 42 45 8148
% 18

9 184 AHSEN İREM KOÇAK 5C 11 4 9,67 7 3 6,00 7 3 6,00 7 2 6,33 6 7 3,67 8 7 5,67 46 26 37,34 276,574 4 9 51 54 9149
% 20

10 148 GÜLSENA DOĞAN 5B 10 4 8,67 6 3 5,00 9 1 8,67 7 1 6,67 8 4 6,67 3 5 1,33 43 18 37,01 268,825 3 10 55 59 9869
% 21

11 37 BATUHAN MEŞECİ 5B 8 7 5,67 8 2 7,33 4 6 2,00 4 4 2,67 9 5 7,33 8 6 6,00 41 30 31,00 268,758 4 11 56 60 9876
% 21

12 196 FATMA NİSA SOLMAZ 5C 9 6 7,00 8 2 7,33 10 0 10,00 4 6 2,00 7 8 4,33 8 7 5,67 46 29 36,33 265,188 5 12 60 64 10231
% 22

13 104 İLAYDA TAŞDEMİR 5A 11 4 9,67 5 5 3,33 9 1 8,67 6 4 4,67 5 10 1,67 7 5 5,33 43 29 33,34 252,552 4 13 75 80 11510
% 25

14 190 BELİNAY ESER 5C 8 7 5,67 6 4 4,67 8 2 7,33 2 8 -0,67 9 6 7,00 7 8 4,33 40 35 28,33 250,451 6 14 77 82 11713
% 25

15 13 İREM SU UYGUN 5C 13 2 12,33 9 1 8,67 7 2 6,33 7 3 6,00 4 7 1,67 4 10 0,67 44 25 35,67 246,951 7 15 81 86 12111
% 26

16 97 HASANBERKAY KABLAN5A 10 4 8,67 8 2 7,33 8 1 7,67 8 2 7,33 1 9 -2,00 8 4 6,67 43 22 35,67 239,190 5 16 90 95 13017
% 28

17 27 AYŞENURKIZILKAYA 5A 9 6 7,00 4 5 2,33 6 4 4,67 1 6 -1,00 5 5 3,33 8 7 5,67 33 33 22,00 225,654 6 17 104 110 14617
% 31

18 0 BURAK SEYRAN 5A 7 8 4,33 6 4 4,67 5 4 3,67 7 3 6,00 5 9 2,00 6 7 3,67 36 35 24,34 205,403 7 18 133 140 17479
% 38

19 250 ZEYNEP SUNTAY 5A 10 4 8,67 6 4 4,67 7 3 6,00 3 6 1,00 3 7 0,67 5 8 2,33 34 32 23,34 203,717 8 19 134 142 17704
% 38

20 35 MERT ÇETİN 5C 8 5 6,33 8 1 7,67 6 4 4,67 3 5 1,33 5 6 3,00 4 10 0,67 34 31 23,67 201,458 8 20 137 145 18064
% 39

21 155 İREM İÇMEN 5B 6 9 3,00 5 5 3,33 6 4 4,67 4 4 2,67 9 6 7,00 3 11 -0,67 33 39 20,00 198,002 5 21 145 154 18606
% 40

22 201 FİLİZ AKTAN 5C 7 8 4,33 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 3 12 -1,00 6 9 3,00 37 38 24,33 182,847 9 22 165 176 21209
% 46

23 20 ALİOSM N GÖDEK 5A 6 7 3,67 4 6 2,00 2 7 -0,33 3 7 0,67 6 8 3,33 6 8 3,33 27 43 12,67 180,738 9 23 167 178 21619
% 47

24 248 MUSTAFA KILINÇOĞLU5A 2 1 1,67 5 2 4,33 7 1 6,67 3 4 1,67 5 6 3,00 4 6 2,00 26 20 19,34 178,924 10 24 171 182 21949
% 47

25 422 FEYZA DURBİLMEZ 5B 7 8 4,33 5 5 3,33 7 3 6,00 3 6 1,00 4 7 1,67 5 10 1,67 31 39 18,00 176,756 6 25 176 187 22351
% 48

26 57 EBRU NAZ USLU 5A 4 10 0,67 7 3 6,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 5 10 1,67 6 9 3,00 31 43 16,67 164,574 11 26 198 210 24746
% 53

27 153 HATİCE BUĞLEM ÖZBEK5A 7 8 4,33 5 5 3,33 7 3 6,00 4 5 2,33 1 8 -1,67 6 9 3,00 30 38 17,32 161,926 12 27 206 218 25299
% 54

28 179 YASEMİN DÜNDAR 5C 4 11 0,33 5 5 3,33 7 3 6,00 3 7 0,67 4 10 0,67 7 8 4,33 30 44 15,33 161,093 10 28 208 220 25477
% 55

29 128 AZRA UYAR 5B 9 6 7,00 5 5 3,33 6 4 4,67 6 4 4,67 2 13 -2,33 4 11 0,33 32 43 17,67 157,669 7 29 220 232 26204
% 56

30 230 TUNCAY ERGÜN 5C 5 9 2,00 5 5 3,33 4 6 2,00 4 5 2,33 5 8 2,33 3 12 -1,00 26 45 10,99 143,432 11 30 254 266 29507
% 64

31 171 NİHAL BİÇER 5B 5 9 2,00 3 6 1,00 9 1 8,67 1 6 -1,00 4 8 1,33 3 9 0,00 25 39 12,00 142,229 8 31 257 269 29808
% 64

32 204 HACERYILMAZ 5B 6 6 4,00 5 2 4,33 6 2 5,33 2 3 1,00 0 6 -2,00 3 8 0,33 22 27 12,99 135,196 9 32 281 293 31585
% 68

33 234 YUNUS EMRE TAŞTEKİN5C 5 10 1,67 4 6 2,00 7 3 6,00 2 7 -0,33 2 13 -2,33 6 9 3,00 26 48 10,01 129,100 12 33 293 307 33152
% 71
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KATILIMLAR

34 0 AYBÜKE HATİPOĞLU 5C 7 8 4,33 5 5 3,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 2 13 -2,33 4 11 0,33 26 49 9,66 126,261 13 34 302 316 33847
% 73

35 32 İLHAMİEFEOĞUZ 5A 2 9 -1,00 6 3 5,00 2 6 0,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 6 5 4,33 19 40 5,66 125,031 13 35 304 318 34191
% 74

36 2265 OSMAN TAŞTEMİR 5A 4 9 1,00 4 5 2,33 5 5 3,33 1 3 0,00 2 6 0,00 4 10 0,67 20 38 7,33 123,671 14 36 309 323 34526
% 74

37 258 SILA GEDİK 5B 3 11 -0,67 7 3 6,00 5 4 3,67 1 9 -2,00 2 9 -1,00 5 9 2,00 23 45 8,00 117,915 10 37 325 341 35998
% 78

38 124 ABDULLAH ZORBA 5B 5 8 2,33 4 6 2,00 5 5 3,33 0 2 -0,67 1 10 -2,33 4 9 1,00 19 40 5,66 112,373 11 38 344 362 37398
% 81

39 26 MMURATÇETİN 5C 6 9 3,00 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 9 0,00 2 13 -2,33 20 52 2,67 106,435 14 39 362 380 38910
% 84

40 160 MEHMET YORULMAZ 5B 3 6 1,00 0 5 -1,67 4 6 2,00 2 4 0,67 0 7 -2,33 9 28 -0,33 95,781 12 40 388 407 41221
% 89

41 265 FURKAN SEYRAN 5A 5 10 1,67 6 4 4,67 3 7 0,67 5 5 3,33 2 13 -2,33 2 13 -2,33 23 52 5,68 95,513 15 41 389 408 41276
% 89

42 11 AHMET KILIÇ 5B 5 10 1,67 2 6 0,00 1 8 -1,67 2 5 0,33 1 12 -3,00 4 7 1,67 15 48 -1,00 94,608 13 42 393 412 41442
% 89

43 241 MİHRİBAN EKİCİ 5A 4 11 0,33 5 5 3,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 2 13 -2,33 2 13 -2,33 21 54 3,00 81,797 16 43 418 437 43629
% 94

44 170 MUSTAFAAÖCAL 5B 3 6 1,00 1 6 -1,00 2 5 0,33 1 9 -2,00 1 10 -2,33 2 7 -0,33 10 43 -4,33 77,390 14 44 427 446 44177
% 95

45 0 MUHAMMET EMİN YAVUZ5B 0 11 -3,67 2 7 -0,33 4 6 2,00 0 5 -1,67 3 8 0,33 1 9 -2,00 10 46 -5,34 64,249 15 45 434 453 45371
% 98

46 211 MERVE ÖZBEK 5C 1 14 -3,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 13 -2,33 2 13 -2,33 12 63 -9,00 38,553 15 46 442 461 46265
% 100
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