
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

YOZGAT SORGUN Fatih Ortaokulu 6. SINIF 3.DENEME 40 436 445 43277

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR SOS DİN İNG MAT FEN

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,26 4 5 2,77 5 4 3,50 6 3 4,89 5 7 2,70 6 8 2,97 33 35 21,09 197,390

Okul Ortalaması 6 7 3,92 4 4 3,02 6 4 4,33 5 3 4,40 6 5 3,84 6 6 3,87 33 29 23,38 211,330

KATILIMLAR

1 198 ELİFNAZ EROL 6B 13 2 12,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 14 1 13,67 14 1 13,67 71 4 69,67 462,344 1 1 1 1 166
% 0,38

2 351 NİSANUR TEKİN 6C 12 3 11,00 7 3 6,00 10 0 10,00 9 1 8,67 13 2 12,33 13 2 12,33 64 11 60,33 420,376 1 2 5 5 968
% 2,24

3 362 RUKİYE BOLAT 6C 13 0 13,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 12 3 11,00 10 1 9,67 63 6 61,01 408,960 2 3 8 8 1320
% 3,05

4 458 ELİF YİĞİTER 6A 12 3 11,00 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 12 3 11,00 11 3 10,00 62 12 58,00 395,017 1 4 9 9 1762
% 4,07

5 188 ELANUR KILINÇARSLAN6A 12 3 11,00 8 2 7,33 7 3 6,00 7 3 6,00 11 4 9,67 11 4 9,67 56 19 49,67 366,116 2 5 23 23 2920
% 6,75

6 417 NEHİR ÖZDEMİR 6A 11 3 10,00 7 2 6,33 10 0 10,00 9 1 8,67 9 3 8,00 10 4 8,67 56 13 51,67 352,234 3 6 26 26 3570
% 8,25

7 246 FATIMA GENÇER 6B 10 5 8,33 3 6 1,00 10 0 10,00 5 3 4,00 12 3 11,00 10 4 8,67 50 21 43,00 341,937 2 7 30 30 4068
% 9,40

8 16 KÜBRA SULTAN ŞAHİN 6A 11 4 9,67 6 4 4,67 6 3 5,00 4 4 2,67 10 2 9,33 10 4 8,67 47 21 40,01 330,387 4 8 37 37 4711
% 11

9 361 MUHAMMED NEBİ UZAR6C 7 8 4,33 5 5 3,33 7 3 6,00 7 3 6,00 9 5 7,33 11 4 9,67 46 28 36,66 295,009 3 9 49 49 7012
% 16

10 199 ELİF SUDE ÜNAL 6C 11 4 9,67 6 4 4,67 5 5 3,33 7 3 6,00 9 6 7,00 7 8 4,33 45 30 35,00 285,287 4 10 55 55 7751
% 18

11 311 HATİCEAYŞE ŞAHİN 6A 7 8 4,33 7 2 6,33 9 1 8,67 8 2 7,33 7 5 5,33 9 6 7,00 47 24 38,99 275,444 5 11 63 63 8583
% 20

12 328 HİRANUR YILDIRIM 6A 6 8 3,33 4 6 2,00 6 4 4,67 7 2 6,33 10 3 9,00 7 7 4,67 40 30 30,00 261,886 6 12 73 73 9786
% 23

13 476 YAVUZSELİM ÇETİN 6A 11 4 9,67 4 5 2,33 8 2 7,33 7 2 6,33 5 6 3,00 7 6 5,00 42 25 33,66 260,701 7 13 74 74 9917
% 23

14 262 AHMET YILDIRIM 6C 5 7 2,67 6 4 4,67 5 5 3,33 6 4 4,67 7 4 5,67 8 5 6,33 37 29 27,34 240,291 5 14 94 94 12100
% 28

15 382 MUHAMMED EMİN ÇALIŞKAN6B 3 10 -0,33 7 3 6,00 8 2 7,33 4 5 2,33 7 4 5,67 8 7 5,67 37 31 26,67 221,855 3 15 124 124 14432
% 33

16 372 NESLİHAN ALTAN 6B 6 6 4,00 2 3 1,00 6 3 5,00 6 1 5,67 4 4 2,67 6 7 3,67 30 24 22,01 202,458 4 16 153 153 17093
% 39

17 441 ZEYNEP BOYRAZ 6B 6 7 3,67 2 6 0,00 2 6 0,00 4 4 2,67 4 2 3,33 6 4 4,67 24 29 14,34 191,824 5 17 172 172 18751
% 43

18 455 TUĞBADULGUN 6A 5 10 1,67 3 7 0,67 4 5 2,33 5 5 3,33 5 6 3,00 7 5 5,33 29 38 16,33 189,469 8 18 178 178 19157
% 44

19 0 DURAK EFE BARAN 6C 4 10 0,67 6 4 4,67 8 2 7,33 7 3 6,00 6 8 3,33 4 8 1,33 35 35 23,33 184,565 6 19 187 187 19999
% 46

20 368 MUHAMMED UZUN 6A 7 4 5,67 4 2 3,33 5 3 4,00 7 2 6,33 2 6 0,00 3 7 0,67 28 24 20,00 174,234 9 20 215 217 21894
% 51

21 189 ELİF BUSE BULUT 6C 4 10 0,67 2 7 -0,33 4 6 2,00 5 3 4,00 5 5 3,33 6 7 3,67 26 38 13,34 172,801 7 21 219 221 22163
% 51

22 350 MUHAMMED EMİN ÖNCÜ6C 4 10 0,67 5 4 3,67 5 5 3,33 4 3 3,00 3 3 2,00 5 6 3,00 26 31 15,67 166,194 8 22 231 233 23551
% 54

23 496 NİSANUR ÖZKAN 6C 1 5 -0,67 1 4 -0,33 0 6 -2,00 4 1 3,67 6 4 4,67 4 5 2,33 16 25 7,67 156,429 9 23 251 256 25622
% 59

24 111 BETÜL YAĞMUR ÇOBAN6C 5 9 2,00 6 1 5,67 6 4 4,67 4 3 3,00 1 8 -1,67 5 5 3,33 27 30 17,00 153,750 10 24 256 261 26189
% 61

25 300 İREM YİĞİT 6B 6 8 3,33 6 4 4,67 5 4 3,67 5 3 4,00 2 6 0,00 3 8 0,33 27 33 16,00 153,033 6 25 259 264 26353
% 61

26 140 BURHANETTİN BABAARSLAN6A 9 6 7,00 2 6 0,00 5 5 3,33 5 5 3,33 2 11 -1,67 4 11 0,33 27 44 12,32 149,121 10 26 267 272 27222
% 63

27 452 VURALCAN ÜNAL 6B 2 9 -1,00 4 3 3,00 4 4 2,67 5 3 4,00 2 6 0,00 6 5 4,33 23 30 13,00 148,086 7 27 271 276 27451
% 63

28 418 YAĞMUR DAŞTAN 6C 6 9 3,00 5 5 3,33 2 7 -0,33 4 5 2,33 0 4 -1,33 6 9 3,00 23 39 10,00 142,539 11 28 283 288 28731
% 66

29 380 SAMET ÖZALP 6C 8 7 5,67 0 10 -3,33 4 6 2,00 6 2 5,33 3 5 1,33 1 11 -2,67 22 41 8,33 139,290 12 29 293 299 29462
% 68

30 178 EBUBE KİRİSSİSU 6C 3 8 0,33 2 5 0,33 7 1 6,67 7 0 7,00 1 5 -0,67 3 6 1,00 23 25 14,66 137,838 13 30 296 302 29826
% 69

31 1070 BERAT KILIÇ 6B 4 10 0,67 2 7 -0,33 9 1 8,67 5 5 3,33 1 3 0,00 3 9 0,00 24 35 12,34 131,265 8 31 314 322 31405
% 73

32 383 RÜMEYSA YILMAZ 6B 4 3 3,00 3 3 2,00 7 2 6,33 2 2 1,33 1 5 -0,67 1 6 -1,00 18 21 10,99 128,227 9 32 322 330 32106
% 74

33 454 TUĞBA DÜ *AR 6A 2 12 -2,00 4 5 2,33 3 7 0,67 7 1 6,67 3 10 -0,33 4 10 0,67 23 45 8,01 114,118 11 33 355 364 35435
% 82
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Genel Ortalama 7 7 4,26 4 5 2,77 5 4 3,50 6 3 4,89 5 7 2,70 6 8 2,97 33 35 21,09 197,390

Okul Ortalaması 6 7 3,92 4 4 3,02 6 4 4,33 5 3 4,40 6 5 3,84 6 6 3,87 33 29 23,38 211,330

KATILIMLAR

34 46500 ABDLMETN BÖLÜKBAŞI6B 1 9 -2,00 1 7 -1,33 2 5 0,33 3 5 1,33 3 7 0,67 5 7 2,67 15 40 1,67 113,206 10 34 359 368 35632
% 82

35 493 TUANA POLAT 6A 4 9 1,00 3 4 1,67 1 7 -1,33 6 1 5,67 3 7 0,67 1 10 -2,33 18 38 5,35 111,572 12 35 362 371 35962
% 83

36 340 MUHAMM DALİ DEMİREL6C 2 7 -0,33 3 4 1,67 5 1 4,67 2 3 1,00 1 4 -0,33 2 7 -0,33 15 26 6,35 109,329 14 36 369 378 36415
% 84

37 394 MUSTAFA GÜNEŞ 6B 5 6 3,00 5 4 3,67 1 6 -1,00 2 4 0,67 3 6 1,00 0 12 -4,00 16 38 3,34 106,918 11 37 374 383 36949
% 85

38 85 ALPEREN YILMAZ 6B 1 8 -1,67 5 3 4,00 2 7 -0,33 1 7 -1,33 3 5 1,33 12 30 2,00 103,754 12 38 385 394 37578
% 87

39 55 ABDUL SAMET TURAN 6B 0 2 -0,67 1 1 0,67 0 2 -0,67 0 2 -0,67 0 3 -1,00 1 10 -2,34 86,888 13 39 414 423 40413
% 93

40 180 EFE BUĞRA ARSLAN 6C 3 12 -1,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 13 -2,33 4 11 0,33 14 61 -6,34 68,603 15 40 428 437 42240
% 98
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