
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

YOZGAT SORGUN Fatih Ortaokulu 7. SINIF 3.DENEME 50 484 526 42850

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR SOS DİN İNG MAT FEN

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,56 5 4 4,04 7 3 5,49 5 4 3,94 7 8 4,36 7 10 4,18 42 37 29,57 287,700

Okul Ortalaması 9 7 6,45 4 4 2,85 8 2 7,15 3 3 1,96 7 6 4,66 6 9 3,13 36 30 26,20 279,200

KATILIMLAR

1 109 KERİM BERAT ARSLAN 7B 14 5 12,33 9 1 8,67 10 0 10,00 6 3 5,00 13 4 11,67 15 4 13,67 67 17 61,34 395,596 1 1 17 22 4106
% 9,58

2 315 SELMAN BOZKURT 7B 15 3 14,00 6 4 4,67 9 1 8,67 5 0 5,00 14 1 13,67 12 7 9,67 61 16 55,68 387,940 2 2 20 26 4755
% 11

3 90 HAZAL NUR KILIÇ 7A 15 5 13,33 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 12 4 10,67 13 7 10,67 64 22 56,66 380,248 1 3 25 31 5429
% 13

4 301 SİNEM ÇETİN 7B 12 6 10,00 7 2 6,33 8 2 7,33 1 2 0,33 12 4 10,67 10 6 8,00 50 22 42,66 344,946 3 4 62 72 9224
% 22

5 225 ÇAĞRI BİÇER 7B 11 6 9,00 8 1 7,67 7 3 6,00 2 2 1,33 11 4 9,67 11 8 8,33 50 24 42,00 338,978 4 5 69 81 9995
% 23

6 7 ESMA ŞAHİN 7B 11 5 9,33 8 2 7,33 8 2 7,33 6 2 5,33 10 6 8,00 10 6 8,00 53 23 45,32 338,557 5 6 70 82 10049
% 23

7 306 RÜMEYSA TANIŞ 7B 11 6 9,00 6 2 5,33 8 2 7,33 4 6 2,00 13 7 10,67 9 9 6,00 51 32 40,33 334,415 6 7 76 89 10613
% 25

8 500 ZÜLAL KARADAŞ 7A 14 4 12,67 5 2 4,33 10 0 10,00 6 2 5,33 7 7 4,67 10 7 7,67 52 22 44,67 333,139 2 8 79 92 10806
% 25

9 214 ARİF BAKİ BAŞOL 7B 9 11 5,33 6 4 4,67 10 0 10,00 5 4 3,67 14 6 12,00 9 9 6,00 53 34 41,67 332,461 7 9 82 95 10898
% 25

10 316 UMUT ERKILIÇOĞLU 7C 5 3 4,00 4 1 3,67 9 1 8,67 3 2 2,33 11 0 11,00 10 3 9,00 42 10 38,67 327,470 1 10 91 104 11640
% 27

11 158 TALHA SAMET KABLAN7A 10 3 9,00 7 1 6,67 10 0 10,00 6 2 5,33 12 5 10,33 4 8 1,33 49 19 42,66 327,288 3 11 92 105 11665
% 27

12 50 EYLÜL DAŞKIN 7A 12 2 11,33 2 3 1,00 10 0 10,00 3 1 2,67 8 3 7,00 9 7 6,67 44 16 38,67 325,851 4 12 94 107 11870
% 28

13 162 VEYSEL DEMİREL 7A 12 7 9,67 6 4 4,67 10 0 10,00 2 1 1,67 9 5 7,33 7 7 4,67 46 24 38,01 318,425 5 13 105 119 13026
% 30

14 167 SILAGÜL KÖŞTEN 7A 13 4 11,67 2 4 0,67 9 1 8,67 3 4 1,67 8 4 6,67 8 7 5,67 43 24 35,02 317,486 6 14 106 120 13154
% 31

15 166 NİSANUR YILDIZ 7C 12 3 11,00 2 6 0,00 10 0 10,00 4 3 3,00 10 2 9,33 5 10 1,67 43 24 35,00 316,259 2 15 108 122 13345
% 31

16 29 ARİF GÜN*Z 7A 9 4 7,67 5 3 4,00 9 1 8,67 12 4 10,67 5 6 3,00 40 18 34,01 314,931 7 16 113 127 13564
% 32

17 119 MELEK SUDE YÜKSEL 7A 11 5 9,33 3 4 1,67 7 3 6,00 3 3 2,00 7 5 5,33 11 8 8,33 42 28 32,66 309,511 8 17 126 140 14545
% 34

18 18 YİĞİTHAN EROL 7A 12 5 10,33 3 4 1,67 10 0 10,00 5 4 3,67 4 5 2,33 10 7 7,67 44 25 35,67 305,356 9 18 134 149 15267
% 36

19 274 MİKAİL BOLAT 7B 6 7 3,67 2 2 1,33 7 3 6,00 1 3 0,00 10 4 8,67 7 6 5,00 33 25 24,67 287,799 8 19 175 196 18662
% 44

20 270 MELİKE BULUT 7B 14 4 12,67 8 1 7,67 8 2 7,33 1 3 0,00 4 10 0,67 4 7 1,67 39 27 30,01 284,449 9 20 183 204 19349
% 45

21 143 RÜMEYSA DURBİLMEZ 7A 10 9 7,00 5 4 3,67 9 1 8,67 6 0 6,00 7 4 5,67 4 13 -0,33 41 31 30,68 283,889 10 21 187 208 19458
% 45

22 51 EMİRHAN BİÇER 7C 8 8 5,33 4 3 3,00 9 1 8,67 1 1 0,67 7 3 6,00 6 8 3,33 35 24 27,00 283,346 3 22 188 209 19575
% 46

23 15 ALİ KERİM AYDOĞAN 7C 6 11 2,33 6 2 5,33 9 1 8,67 5 2 4,33 8 6 6,00 6 10 2,67 40 32 29,33 278,791 4 23 205 227 20596
% 48

24 121 MEVLÜT POYRAZ 7A 8 9 5,00 4 5 2,33 9 1 8,67 4 4 2,67 6 2 5,33 6 12 2,00 37 33 26,00 275,697 11 24 213 237 21258
% 50

25 31 BEYZANURDURBİLMEZ7A 6 14 1,33 5 5 3,33 10 0 10,00 6 4 4,67 8 7 5,67 7 13 2,67 42 43 27,67 272,484 12 25 225 250 21951
% 51

26 60 FATMA BERRA DOGAN7A 10 7 7,67 9 1 8,67 8 2 7,33 3 3 2,00 6 7 3,67 2 13 -2,33 38 33 27,01 269,633 13 26 234 261 22628
% 53

27 150 MUHAMMED ENES ÖZTÜRK7B 9 6 7,00 5 0 5,00 8 2 7,33 2 4 0,67 6 8 3,33 4 9 1,00 34 29 24,33 269,338 10 27 237 265 22697
% 53

28 255 KENANASAF KOÇAK 7B 10 10 6,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 0 2 -0,67 8 6 6,00 8 12 4,00 31 45 16,00 269,215 11 28 238 266 22729
% 53

29 327 YUSUF DOĞAN 7B 8 3 7,00 4 2 3,33 7 2 6,33 1 3 0,00 6 5 4,33 1 6 -1,00 27 21 19,99 261,267 12 29 262 290 24580
% 57

30 19 AMİNENUR KIYMAZ 7C 9 5 7,33 3 4 1,67 8 2 7,33 2 3 1,00 2 3 1,00 5 7 2,67 29 24 21,00 260,037 5 30 266 294 24876
% 58

31 49 EBRAR KIZILKAYA 7C 10 7 7,67 5 4 3,67 8 1 7,67 2 0 2,00 5 3 4,00 1 15 -4,00 31 30 21,01 256,941 6 31 273 302 25601
% 60

32 34 AZRA CEYLAN 7C 10 8 7,33 3 5 1,33 8 2 7,33 4 4 2,67 4 8 1,33 4 12 0,00 33 39 19,99 253,742 7 32 279 309 26404
% 62

33 494 MÜCAHİT VURAL 7C 7 5 5,33 3 3 2,00 9 0 9,00 5 3 4,00 1 1 0,67 3 5 1,33 28 17 22,33 253,549 8 33 281 311 26459
% 62
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Genel Ortalama 10 8 7,56 5 4 4,04 7 3 5,49 5 4 3,94 7 8 4,36 7 10 4,18 42 37 29,57 287,700

Okul Ortalaması 9 7 6,45 4 4 2,85 8 2 7,15 3 3 1,96 7 6 4,66 6 9 3,13 36 30 26,20 279,200

KATILIMLAR

34 131 MELEK SUDE UZUN 7C 10 8 7,33 6 3 5,00 6 4 4,67 1 5 -0,67 2 7 -0,33 7 12 3,00 32 39 19,00 253,544 9 34 282 312 26462
% 62

35 2279 MU AMMED EMİN ONAY7B 6 4 4,67 5 4 3,67 8 2 7,33 4 3 3,00 2 7 -0,33 25 20 18,34 250,300 13 35 292 323 27253
% 64

36 67 HALİL İBRAHİM KABLAN7C 7 10 3,67 2 4 0,67 6 4 4,67 2 6 0,00 5 9 2,00 7 8 4,33 29 41 15,34 249,123 10 36 296 327 27540
% 64

37 236 FATİH BAĞRAN 7B 6 12 2,00 3 5 1,33 8 2 7,33 2 1 1,67 3 7 0,67 8 8 5,33 30 35 18,33 247,882 14 37 299 331 27850
% 65

38 247 HASAN ÇAKIROĞLU 7B 7 7 4,67 3 7 0,67 10 0 10,00 1 4 -0,33 7 9 4,00 2 12 -2,00 30 39 17,01 247,744 15 38 301 333 27884
% 65

39 88 HİRA NUR ÜNAL 7C 9 6 7,00 4 3 3,00 8 2 7,33 1 3 0,00 2 6 0,00 3 7 0,67 27 27 18,00 247,193 11 39 304 337 28037
% 65

40 169 REĞAİB EREN YILMAZ 7C 9 6 7,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 2 2 1,33 3 6 1,00 4 8 1,33 22 38 9,33 236,832 12 40 336 376 30711
% 72

41 30 BERAT SAMAROZ 7C 8 10 4,67 4 6 2,00 7 3 6,00 1 3 0,00 0 2 -0,67 3 3 2,00 23 27 14,00 235,782 13 41 343 383 30997
% 72

42 456 MUHAMMED MUSTAFA ARLI7B 9 5 7,33 1 6 -1,00 8 2 7,33 1 7 -1,33 3 10 -0,33 1 9 -2,00 23 39 10,00 227,971 16 42 372 412 33116
% 77

43 219 BEYTULLAHİSSİSU 7B 3 14 -1,67 4 4 2,67 8 2 7,33 1 4 -0,33 4 6 2,00 3 10 -0,33 23 40 9,67 218,384 17 43 403 444 35581
% 83

44 46 ENESÖZBEN 7A 4 12 0,00 1 8 -1,67 4 5 2,33 3 5 1,33 6 11 2,33 5 12 1,00 23 53 5,32 218,163 14 44 404 445 35650
% 83

45 232 ENSAR DAL 7C 1 9 -2,00 1 4 -0,33 5 2 4,33 3 3 2,00 4 6 2,00 5 10 1,67 19 34 7,67 217,839 14 45 406 447 35725
% 83

46 285 NİSANUR ERDOĞAN 7B 8 9 5,00 2 6 0,00 9 1 8,67 2 5 0,33 1 9 -2,00 0 10 -3,33 22 40 8,67 212,195 18 46 426 467 37170
% 87

47 269 MELEK NİSA NAZLIOĞLU7B 5 4 3,67 0 5 -1,67 4 3 3,00 0 4 -1,33 2 8 -0,67 11 24 3,00 211,059 19 47 427 468 37440
% 87

48 0 ELİFİ ** A 7B 6 10 2,67 2 4 0,67 7 3 6,00 1 2 0,33 0 7 -2,33 0 11 -3,67 16 37 3,67 196,929 20 48 458 500 40291
% 94

49 36 BERAT ÇAĞRI ÖZTÜ K 7B 2 11 -1,67 1 5 -0,67 2 5 0,33 1 3 0,00 2 11 -1,67 5 8 2,33 13 43 -1,35 193,289 21 49 461 503 40836
% 95

50 130 SEFA ÖZBEK 7C 2 18 -4,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 5 15 0,00 4 16 -1,33 22 68 -0,67 186,620 15 50 472 514 41626
% 97
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