
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

YOZGAT SORGUN Fatih Ortaokulu 8. SINIF 3.DENEME 42 495 583 45597

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,90 6 3 5,09 7 3 5,54 5 3 4,30 6 6 3,47 9 8 5,86 43 31 33,16 295,300

Okul Ortalaması 12 6 10,17 5 3 4,40 7 3 5,87 4 2 3,80 4 5 2,66 7 7 4,92 40 26 31,82 293,890

KATILIMLAR

1 48 ALPEREN KÖROĞLU 8C 19 1 18,67 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 15 0 15,00 13 7 10,67 75 10 71,67 431,121 1 1 6 8 2165
% 4,75

2 96 ESMA YILDIRIM 8B 19 1 18,67 9 0 9,00 10 0 10,00 8 0 8,00 9 3 8,00 15 2 14,33 70 6 68,00 409,902 1 2 15 17 3774
% 8,28

3 213 KIYMET YILMAZ 8C 18 2 17,33 9 0 9,00 10 0 10,00 8 1 7,67 9 3 8,00 15 2 14,33 69 8 66,33 404,186 2 3 17 21 4251
% 9,32

4 6 MAHMUT TEKİN 8B 18 2 17,33 9 1 8,67 7 3 6,00 9 0 9,00 12 3 11,00 12 6 10,00 67 15 62,00 397,685 2 4 21 25 4853
% 11

5 110 OSMAN YILMAZ 8B 19 1 18,67 7 2 6,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 5 8,33 12 6 10,00 67 15 62,00 391,842 3 5 25 29 5424
% 12

6 293 TARIK DOĞAN 8A 16 2 15,33 10 0 10,00 10 0 10,00 6 1 5,67 8 2 7,33 14 3 13,00 64 8 61,33 386,843 1 6 29 35 5942
% 13

7 393 SULTAN İNCEOĞLU 8C 18 2 17,33 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 6 4 4,67 13 4 11,67 62 15 57,00 372,362 3 7 43 51 7509
% 16

8 84 EMİNE NUR BOLAT 8B 18 1 17,67 10 0 10,00 9 1 8,67 7 3 6,00 4 6 2,00 13 5 11,33 61 16 55,67 361,807 4 8 53 64 8807
% 19

9 237 KEREM YAŞAR 8A 16 3 15,00 10 0 10,00 8 2 7,33 8 0 8,00 4 4 2,67 11 5 9,33 57 14 52,33 348,079 2 9 71 85 10628
% 23

10 82 SEMANUR KURUL 8C 15 4 13,67 8 1 7,67 7 3 6,00 9 1 8,67 5 6 3,00 13 6 11,00 57 21 50,01 345,428 4 10 74 88 11015
% 24

11 145 SEMA YÜKSEL 8B 17 2 16,33 9 1 8,67 6 3 5,00 7 1 6,67 4 3 3,00 11 7 8,67 54 17 48,34 344,230 5 11 78 93 11211
% 25

12 10 BERAT BOLAT 8A 13 5 11,33 6 1 5,67 9 1 8,67 7 1 6,67 6 4 4,67 6 5 4,33 47 17 41,34 317,700 3 12 118 141 15592
% 34

13 9 BATUHAN BARAN 8A 15 5 13,33 8 2 7,33 10 0 10,00 6 1 5,67 3 6 1,00 42 14 37,33 313,052 4 13 125 151 16510
% 36

14 173 EMİN KILIÇARSLAN 8C 13 7 10,67 6 2 5,33 8 2 7,33 4 2 3,33 5 2 4,33 8 8 5,33 44 23 36,32 309,297 5 14 131 161 17262
% 38

15 25 FATMANUR KARADAVUT8A 13 6 11,00 2 6 0,00 9 1 8,67 7 1 6,67 7 4 5,67 5 7 2,67 43 25 34,68 305,274 5 15 146 178 18079
% 40

16 228 ZEYNEP KAM IŞ 8B 8 12 4,00 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 4 7 1,67 13 7 10,67 51 30 41,01 304,004 6 16 148 180 18359
% 40

17 54 BUĞRA SOLMAZ 8C 9 8 6,33 5 1 4,67 7 3 6,00 2 1 1,67 6 0 6,00 8 10 4,67 37 23 29,34 292,189 6 17 169 208 20853
% 46

18 81 AFFAN DEMİR 8A 13 4 11,67 6 3 5,00 8 1 7,67 8 2 7,33 1 4 -0,33 5 12 1,00 41 26 32,34 280,210 6 18 207 258 23619
% 52

19 118 FATIMA ÖZTÜRK 8A 8 8 5,33 0 3 -1,00 7 3 6,00 4 3 3,00 7 2 6,33 5 5 3,33 31 24 22,99 277,140 7 19 213 264 24330
% 53

20 74 ZEHRA BARAN 8A 15 3 14,00 8 1 7,67 7 1 6,67 2 1 1,67 0 5 -1,67 4 11 0,33 36 22 28,67 274,650 8 20 221 272 24900
% 55

21 273 YUNUS EMRE ÜNAL 8B 10 10 6,67 7 2 6,33 7 3 6,00 3 1 2,67 0 1 -0,33 8 6 6,00 35 23 27,34 271,674 7 21 231 284 25668
% 56

22 469 BATUHA  EROL 8B 12 8 9,33 6 3 5,00 9 1 8,67 1 0 1,00 0 1 -0,33 5 6 3,00 33 19 26,67 270,541 8 22 236 289 25963
% 57

23 295 MELİKE UYAR 8B 12 8 9,33 3 6 1,00 6 4 4,67 3 5 1,33 3 6 1,00 7 9 4,00 34 38 21,33 267,710 9 23 244 298 26601
% 58

24 2 MEHMET ÖCAL 8A 7 8 4,33 2 5 0,33 7 2 6,33 1 4 -0,33 4 8 1,33 9 6 7,00 30 33 18,99 260,018 9 24 275 334 28457
% 62

25 485 HİRANUR AKTAŞ 8A 14 5 12,33 5 5 3,33 7 3 6,00 0 4 -1,33 0 5 -1,67 5 10 1,67 31 32 20,33 259,869 10 25 277 336 28482
% 62

26 451 BATTAL GAZİ BOLAT 8A 9 9 6,00 8 2 7,33 8 2 7,33 1 1 0,67 2 4 0,67 4 7 1,67 32 25 23,67 258,836 11 26 284 343 28734
% 63

27 457 EFSA KİREMİTÇİ 8C 12 7 9,67 3 6 1,00 6 4 4,67 10 0 10,00 2 14 -2,67 6 12 2,00 39 43 24,67 256,722 7 27 290 350 29283
% 64

28 223 RAHMAN YILDIRIM 8A 12 5 10,33 2 5 0,33 7 3 6,00 0 2 -0,67 2 4 0,67 4 10 0,67 27 29 17,33 255,626 12 28 295 356 29562
% 65

29 303 HATİCE DOĞAN 8A 8 9 5,00 3 5 1,33 4 4 2,67 2 4 0,67 5 10 1,67 7 8 4,33 29 40 15,67 251,541 13 29 308 370 30587
% 67

30 71 ECRİN ÇELİK 8B 8 7 5,67 4 3 3,00 5 5 3,33 1 3 0,00 1 4 -0,33 8 8 5,33 27 30 17,00 251,003 10 30 309 371 30743
% 67

31 218 FURKAN YILMAZ 8A 9 11 5,33 2 8 -0,67 4 4 2,67 7 3 6,00 5 8 2,33 4 10 0,67 31 44 16,33 247,157 14 31 326 392 31782
% 70

32 471 ZEYNEP NİSA YILMAZ 8C 17 3 16,00 7 3 6,00 0 5 -1,67 1 9 -2,00 1 14 -3,67 26 34 14,66 246,461 8 32 327 395 31979
% 70

33 472 MERYEM ARSLAN 8C 11 7 8,67 2 3 1,00 9 1 8,67 2 5 0,33 1 8 -1,67 3 9 0,00 28 33 17,00 242,266 9 33 343 413 33103
% 73
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34 114 ELANUR DOĞAN 8A 8 5 6,33 1 4 -0,33 3 4 1,67 1 1 0,67 2 6 0,00 5 5 3,33 20 25 11,67 240,271 15 34 346 416 33615
% 74

35 460 ALİBARAN 8A 6 5 4,33 1 2 0,33 2 3 1,00 0 3 -1,00 2 2 1,33 4 5 2,33 15 20 8,32 232,831 16 35 360 436 35505
% 78

36 146 ELİF ECRİN TEKİN 8C 6 12 2,00 1 3 0,00 5 5 3,33 1 2 0,33 3 3 2,00 4 7 1,67 20 32 9,33 229,851 10 36 369 447 36299
% 80

37 44 DİLARA ŞAHBAZ 8C 10 10 6,67 3 4 1,67 4 6 2,00 2 3 1,00 1 8 -1,67 0 9 -3,00 20 40 6,67 214,420 11 37 418 504 40015
% 88

38 112 GAMZE KARAMAN 8B 8 11 4,33 3 7 0,67 4 6 2,00 4 3 3,00 2 12 -2,00 3 11 -0,67 24 50 7,33 213,617 11 38 424 510 40177
% 88

39 268 BUSE MEŞECİ 8A 5 12 1,00 2 3 1,00 0 10 -3,33 3 2 2,33 3 6 1,00 4 11 0,33 17 44 2,33 209,777 17 39 437 523 40993
% 90

40 120 ZEYNEP BARAN 8C 5 15 0,00 0 7 -2,33 0 7 -2,33 1 4 -0,33 4 7 1,67 5 8 2,33 15 48 -0,99 208,374 12 40 439 525 41270
% 91

41 0 8 0 0 0,00

42 0 8 0 0 0,00
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