
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Yozgat SORGUN Fatih Ortaokulu 5. SINIF ZOOM-1 6348 283 283 44

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 8.54 5.71 6.63 5.47 4.00 4.14 4.47 4.49 2.97 3.67 4.58 2.14 6.54 6.81 4.27 6.73 7.03 4.38 35.42 32.63 24.54 234.485

İl Ortalaması 6.60 6.42 4.46 4.21 4.43 2.73 3.16 4.64 1.61 2.45 4.41 0.97 4.61 7.61 2.08 5.11 7.52 2.60 26.14 35.03 14.46 180.132
Okul Ortalaması 7.77 5.41 5.97 4.89 3.98 3.56 3.86 3.82 2.59 2.36 4.14 0.98 4.73 7.61 2.19 5.52 7.52 3.02 29.14 32.48 18.31 198.867

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 92 - ABDULLAH KIZILKAYA 5 / C 10 5 8.33 10 0 10.00 7 3 6.00 10 0 10.00 8 3 7.00 12 3 11.00 57.00 14.00 52.33 346.558 746 7 7 1
2 106 - FADİME NUR ÇALIŞKAN 5 / C 10 4 8.67 6 4 4.67 7 3 6.00 6 4 4.67 8 5 6.33 9 5 7.33 46.00 25.00 37.67 299.160 1571 19 19 2
3 99 - MUHAMMED EMİN ŞAHİN 5 / C 9 6 7.00 8 2 7.33 9 1 8.67 3 7 0.67 8 7 5.67 9 6 7.00 46.00 29.00 36.34 280.114 1975 26 26 3
4 38 - AHMET HAKKI YÜKSEL 5 / B 10 5 8.33 8 2 7.33 1 1 0.67 0 0 0.00 9 3 8.00 7 7 4.67 35.00 18.00 29.00 277.778 2030 27 27 4
5 94 - İBRAHİM DOĞAN 5 / B 10 5 8.33 6 4 4.67 8 2 7.33 2 8 -0.67 8 5 6.33 7 4 5.67 41.00 28.00 31.66 277.417 2038 28 28 5
6 79 - ESMA GÜNDÜZ 5 / B 14 1 13.67 7 3 6.00 8 2 7.33 3 7 0.67 5 7 2.67 6 9 3.00 43.00 29.00 33.34 273.551 2128 32 32 6
7 58 - ZEYNEP YILMAZ 5 / A 9 5 7.33 8 1 7.67 6 4 4.67 6 4 4.67 4 9 1.00 10 4 8.67 43.00 27.00 34.01 259.521 2481 37 37 7
8 81 - YAĞMUR DOĞAN 5 / B 12 3 11.00 5 5 3.33 4 6 2.00 0 10 -3.33 5 10 1.67 9 6 7.00 35.00 40.00 21.67 258.380 2502 38 38 8
9 42 - MAHMUT EMİN ÖZBEN 5 / A 8 7 5.67 3 7 0.67 2 4 0.67 0 0 0.00 10 5 8.33 8 7 5.67 31.00 30.00 21.01 257.402 2527 40 40 9

10 112 - SUDE NAZ KARAM* 5 / C 11 4 9.67 7 3 6.00 7 3 6.00 5 5 3.33 4 11 0.33 9 6 7.00 43.00 32.00 32.33 257.032 2537 42 42 10
11 63 - MUHSİN DEMİREL 5 / B 11 1 10.67 8 2 7.33 6 2 5.33 1 3 0.00 3 3 2.00 3 4 1.67 32.00 15.00 27.00 232.059 3143 56 56 11
12 110 - A * S* *Eİ DM 5 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 5 6.33 11 4 9.67 19.00 9.00 16.00 226.420 3287 64 64 12
13 0 - DİLRUBA KARDELEN KO A 5 / A 13 2 12.33 7 3 6.00 9 1 8.67 5 5 3.33 0 0 0.00 0 0 0.00 34.00 11.00 30.33 224.089 3365 69 69 13
14 47 - KERİM ÇELİK 5 / A 10 4 8.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 13 -2.33 10 5 8.33 30.00 44.00 15.33 216.889 3533 75 75 14
15 6 - BUĞLEM ZEHRA ÖZBAY 5 / A 7 8 4.33 4 6 2.00 4 6 2.00 6 4 4.67 6 9 3.00 8 7 5.67 35.00 40.00 21.67 215.560 3571 78 78 15
16 116 - ELİF DAŞKIRAN 5 / C 10 5 8.33 5 5 3.33 5 5 3.33 4 6 2.00 7 8 4.33 4 11 0.33 35.00 40.00 21.65 215.467 3582 79 79 16
17 41 - MUSTAFA KA * * N 5 / A 7 8 4.33 7 3 6.00 4 6 2.00 7 2 6.33 5 10 1.67 8 7 5.67 38.00 36.00 26.00 213.437 3629 81 81 17
18 54 - AHMET COŞKUN 0 / 0 11 4 9.67 6 4 4.67 4 6 2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 5 9 2.00 33.00 36.00 21.01 210.346 3719 84 84 18
19 69 - ATİKENUR TAŞTEMİR 0 / 0 11 4 9.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 6 8 3.33 4 11 0.33 31.00 43.00 16.66 210.257 3724 85 85 19
20 39 - HARUN KARAER 5 / A 12 3 11.00 7 3 6.00 7 3 6.00 5 5 3.33 0 0 0.00 0 0 0.00 31.00 14.00 26.33 209.625 3739 87 87 20
21 72 - SAMET BOLAT 5 / B 10 5 8.33 7 3 6.00 3 7 0.67 1 4 -0.33 6 8 3.33 4 9 1.00 31.00 36.00 19.00 209.422 3744 88 88 21
22 61 - YAĞMUR KABLAN 5 / A 11 4 9.67 6 4 4.67 5 5 3.33 4 6 2.00 6 9 3.00 3 12 -1.00 35.00 40.00 21.67 207.022 3793 90 90 22
23 86 - RAVZANUR COŞAR 5 / B 10 5 8.33 4 6 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 4 4.67 3 10 -0.33 23.00 25.00 14.67 203.072 3880 94 94 23
24 0 - YUSUFBERAT ERDOĞAN 5 / A 9 6 7.00 4 6 2.00 5 2 4.33 0 0 0.00 6 9 3.00 5 10 1.67 29.00 33.00 18.00 201.585 3923 97 97 24
25 82 - KEZBANNİSA TAŞCI 5 / B 5 6 3.00 5 4 3.67 5 5 3.33 2 0 2.00 6 2 5.33 4 4 2.67 27.00 21.00 20.00 200.247 3971 102 102 25
26 98 - EREN ÇEVİK 5 / C 9 6 7.00 6 4 4.67 6 4 4.67 3 7 0.67 5 10 1.67 5 10 1.67 34.00 41.00 20.35 196.528 4064 106 106 26
27 84 - AFRA ÖZDEMİR 5 / B 8 5 6.33 4 5 2.33 0 0 0.00 0 0 0.00 4 8 1.33 6 7 3.67 22.00 25.00 13.66 192.973 4155 110 110 27
28 0 - E N S * M EŞE Cİ 5 / C 10 4 8.67 5 3 4.00 3 5 1.33 3 4 1.67 0 0 0.00 0 0 0.00 21.00 16.00 15.67 178.874 4469 127 127 28
29 93 - EN SASRAM E Ş E Cİ 5 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 8 2.33 8 4 6.67 13.00 12.00 9.00 171.111 4645 141 141 29
30 62 - CENNETELA YİĞİT 5 / A 8 7 5.67 4 6 2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 1 13 -3.33 7 6 5.00 26.00 46.00 10.68 162.943 4809 149 149 30
31 3 - DİLANUR ÜNAL 5 / C 4 7 1.67 6 4 4.67 5 5 3.33 2 0 2.00 4 6 2.00 5 8 2.33 26.00 30.00 16.00 162.222 4826 150 150 31
32 76 - ÖMER ORHAN 5 / B 5 7 2.67 3 6 1.00 3 4 1.67 0 9 -3.00 4 7 1.67 6 8 3.33 21.00 41.00 7.34 160.114 4864 153 153 32
33 74 - YUSUF ÖZBEK 5 / B 6 9 3.00 4 5 2.33 4 5 2.33 2 8 -0.67 5 10 1.67 5 10 1.67 26.00 47.00 10.33 156.005 4962 160 160 33
34 21 - MELİKEBARAN 5 / A 6 6 4.00 4 4 2.67 2 7 -0.33 1 8 -1.67 2 6 0.00 5 8 2.33 20.00 39.00 7.00 151.007 5072 168 168 34
35 44 - ABDULLAHBURA BAŞOL 5 / A 3 12 -1.00 3 7 0.67 4 5 2.33 3 7 0.67 6 9 3.00 6 9 3.00 25.00 49.00 8.67 144.943 5199 184 184 35
36 101 - ŞAHESTE RAHMANBEYK 5 / C 8 7 5.67 5 5 3.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 12 -1.00 4 11 0.33 25.00 50.00 8.33 144.440 5208 185 185 36
37 96 - ALPEREN YILDIRIM 5 / C 8 7 5.67 6 4 4.67 6 4 4.67 1 8 -1.67 3 12 -1.00 3 12 -1.00 27.00 47.00 11.34 140.360 5287 191 191 37
38 8 - DİLRUBA KARDELEN KOCA 5 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 8 4.33 4 11 0.33 11.00 19.00 4.66 136.820 5363 195 195 38
39 2 - ECRİN SAMAROZ 5 / A 6 9 3.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 5 10 1.67 3 12 -1.00 22.00 53.00 4.33 129.975 5504 208 208 39
40 25 - SÜMEYRAYAZELUZAR 5 / C 5 10 1.67 5 5 3.33 0 1 -0.33 0 0 0.00 4 11 0.33 4 11 0.33 18.00 38.00 5.33 122.854 5648 218 218 40
41 87 - SEMANUR ERDOĞAN 5 / B 5 9 2.00 5 4 3.67 2 6 0.00 0 0 0.00 3 8 0.33 3 11 -0.67 18.00 38.00 5.33 118.553 5725 223 223 41
42 100 - TUNAHAN * E 5 / C 5 10 1.67 4 6 2.00 3 1 2.67 0 0 0.00 1 14 -3.67 6 8 3.33 19.00 39.00 6.00 117.427 5744 225 225 42
43 43 - MUHAMMED EMİN ŞAHİN 5 / B 2 2 1.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 10 1.67 3 12 -1.00 10.00 24.00 2.00 115.802 5768 229 229 43
44 47 - MU AMMED EMİN ÖZEN 5 / B 4 11 0.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 13 -2.33 2 13 -2.33 15.00 60.00 -5.00 64.795 6310 279 279 44


