
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Yozgat SORGUN Fatih Ortaokulu 6.SINIF ZOOM-1 5809 312 312 44

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 8.02 6.10 5.99 5.62 3.78 4.36 4.81 4.12 3.43 3.40 4.64 1.85 6.29 6.53 4.11 7.80 5.93 5.83 35.94 31.09 25.58 240.164

İl Ortalaması 6.20 6.83 3.92 4.49 4.33 3.04 4.24 3.91 2.94 2.28 4.72 0.70 4.89 6.80 2.62 6.45 6.45 4.30 28.54 33.04 17.53 195.576
Okul Ortalaması 6.41 6.30 4.31 4.91 3.66 3.69 5.36 3.07 4.34 2.30 4.75 0.71 5.20 6.30 3.11 6.77 6.09 4.74 30.95 30.16 20.90 209.029

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 209 - LATİF YILMAZ 6 / C 12 3 11.00 6 4 4.67 9 1 8.67 5 4 3.67 10 1 9.67 13 2 12.33 55.00 15.00 50.01 385.941 476 5 5 1
2 66 - ELİF SUDE YÜKSEL 6 / B 14 1 13.67 9 1 8.67 10 0 10.00 3 5 1.33 10 5 8.33 11 4 9.67 57.00 16.00 51.67 379.862 540 8 8 2
3 59 - ECRİN ÜNAL 6 / A 10 5 8.33 6 4 4.67 8 2 7.33 1 2 0.33 9 3 8.00 13 2 12.33 47.00 18.00 40.99 344.716 1023 23 23 3
4 155 - İREM İÇMEN 6 / B 10 5 8.33 6 4 4.67 8 2 7.33 4 4 2.67 10 5 8.33 11 4 9.67 49.00 24.00 41.00 329.773 1265 37 37 4
5 196 - FATMA NİSA SOLMAZ 6 / C 8 4 6.67 5 1 4.67 7 1 6.67 3 6 1.00 9 4 7.67 12 1 11.67 44.00 17.00 38.35 323.793 1365 43 43 5
6 104 - İLAYDA TAŞTEMİR 6 / A 10 4 8.67 8 2 7.33 8 1 7.67 2 5 0.33 7 6 5.00 12 3 11.00 47.00 21.00 40.00 317.635 1463 46 46 6
7 183 - ENES SARIKAYA 6 / C 9 6 7.00 6 4 4.67 8 2 7.33 6 4 4.67 8 5 6.33 12 3 11.00 49.00 24.00 41.00 316.933 1473 47 47 7
8 71 - BERAT İNCEKARA 6 / C 11 3 10.00 7 2 6.33 8 2 7.33 2 7 -0.33 4 7 1.67 12 3 11.00 44.00 24.00 36.00 298.869 1804 51 51 8
9 35 - MERT ÇETİN 6 / C 10 4 8.67 3 6 1.00 5 2 4.33 1 2 0.33 9 2 8.33 7 6 5.00 35.00 22.00 27.66 282.212 2080 61 61 9

10 184 - AHSEN İREM KOÇ* 6 / C 9 5 7.33 4 6 2.00 6 3 5.00 2 6 0.00 8 4 6.67 9 6 7.00 38.00 30.00 28.00 276.296 2187 63 63 10
11 148 - GÜLSENA DO AN 6 / B 9 3 8.00 7 3 6.00 9 1 8.67 3 3 2.00 5 5 3.33 9 4 7.67 42.00 19.00 35.67 274.820 2210 65 65 11
12 37 - BATUHAN MEŞECİ 6 / B 9 5 7.33 5 3 4.00 8 1 7.67 1 7 -1.33 5 8 2.33 11 4 9.67 39.00 28.00 29.67 268.049 2335 69 69 12
13 261 - RÜVEYDA KARAERRR 6 / A 9 4 7.67 8 1 7.67 6 3 5.00 3 5 1.33 6 6 4.00 8 5 6.33 40.00 24.00 32.00 262.963 2425 73 73 13
14 181 - YİĞİT HAMZA ÖCAL 6 / B 8 7 5.67 6 4 4.67 7 3 6.00 4 6 2.00 9 4 7.67 6 7 3.67 40.00 31.00 29.68 253.170 2606 78 78 14
15 45 - BURAK SEYRAN 6 / A 8 7 5.67 7 3 6.00 7 3 6.00 4 5 2.33 6 9 3.00 9 6 7.00 41.00 33.00 30.00 245.042 2752 88 88 15
16 83 - FURKAN SEYRAN 6 / A 7 7 4.67 2 7 -0.33 3 6 1.00 5 5 3.33 3 12 -1.00 14 1 13.67 34.00 38.00 21.34 242.933 2783 93 93 16
17 250 - ZEYNEP SUNTAY 6 / A 8 4 6.67 6 3 5.00 6 3 5.00 3 4 1.67 6 4 4.67 5 7 2.67 34.00 25.00 25.68 227.985 3054 104 104 17
18 238 - AYŞE LİVA AKDOĞAN 6 / A 11 4 9.67 9 0 9.00 6 4 4.67 5 3 4.00 4 8 1.33 4 7 1.67 39.00 26.00 30.34 226.286 3081 106 106 18
19 97 - HASANBERKAY KABLAN 6 / A 4 8 1.33 9 0 9.00 7 3 6.00 1 4 -0.33 7 6 5.00 8 7 5.67 36.00 28.00 26.67 216.548 3256 110 110 19
20 230 - TUNCAY ERGÜN 6 / C 7 5 5.33 4 5 2.33 6 1 5.67 5 4 3.67 5 6 3.00 6 6 4.00 33.00 27.00 24.00 214.711 3292 112 112 20
21 0 - NİHAT KAYRA ÇETİN 6 / C 4 11 0.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 2 6 0.00 4 8 1.33 12 3 11.00 29.00 41.00 15.32 203.970 3495 126 126 21
22 153 - HATİCE BUĞLEM ÖZBEK 6 / A 8 3 7.00 3 7 0.67 3 5 1.33 1 6 -1.00 4 7 1.67 6 9 3.00 25.00 37.00 12.67 193.689 3671 138 138 22
23 11 - AHMET EREN KILIÇ 6 / B 6 6 4.00 1 6 -1.00 8 2 7.33 2 4 0.67 7 6 5.00 4 8 1.33 28.00 32.00 17.33 191.990 3704 141 141 23
24 171 - NİHAL BİÇER 6 / B 6 6 4.00 5 3 4.00 4 4 2.67 2 4 0.67 5 6 3.00 6 9 3.00 28.00 32.00 17.34 189.886 3747 144 144 24
25 204 - HACER YILMAZ 6 / B 6 8 3.33 5 5 3.33 5 3 4.00 1 4 -0.33 4 7 1.67 7 7 4.67 28.00 34.00 16.67 186.775 3802 146 146 25
26 142 - FEYZA DURBİLMEZ 6 / B 5 10 1.67 7 3 6.00 5 4 3.67 1 8 -1.67 6 5 4.33 6 9 3.00 30.00 39.00 17.00 182.963 3876 149 149 26
27 124 - ABDULLAH ZORBA 6 / B 7 8 4.33 7 3 6.00 5 3 4.00 1 4 -0.33 5 7 2.67 4 9 1.00 29.00 34.00 17.67 177.536 3982 156 156 27
28 179 - YASEMİN DÜNDAR 6 / C 6 7 3.67 5 5 3.33 5 5 3.33 5 4 3.67 4 10 0.67 6 8 3.33 31.00 39.00 18.00 175.906 4005 158 158 28
29 18200 - ZEYNEP ÖNER 6 / B 4 11 0.33 7 3 6.00 2 2 1.33 0 0 0.00 6 7 3.67 6 8 3.33 25.00 31.00 14.66 168.775 4137 165 165 29
30 170 - MUSTAFA ÖCAL 6 / B 5 10 1.67 7 3 6.00 5 4 3.67 0 9 -3.00 4 6 2.00 6 9 3.00 27.00 41.00 13.34 162.583 4262 176 176 30
31 248 - MUSTAFA KILINÇOĞLU 6 / A 4 11 0.33 1 9 -2.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 6 9 3.00 6 9 3.00 24.00 51.00 6.99 150.993 4486 193 193 31
32 128 - AZRA UYAR 6 / B 7 7 4.67 4 6 2.00 8 2 7.33 2 7 -0.33 2 10 -1.33 4 9 1.00 27.00 41.00 13.34 147.625 4550 201 201 32
33 234 - YUNSS EMRE TAŞTEKİN 6 / C 3 11 -0.67 7 3 6.00 5 5 3.33 3 6 1.00 4 11 0.33 6 6 4.00 28.00 42.00 13.99 144.222 4618 208 208 33
34 144 - FURKANSEYRAN 6 / B 3 11 -0.67 5 4 3.67 10 0 10.00 4 5 2.33 5 8 2.33 3 9 0.00 30.00 37.00 17.66 136.820 4752 215 215 34
35 192 - COŞKUN EMİN ÖZBEN 6 / C 5 10 1.67 4 6 2.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 6 9 3.00 3 12 -1.00 25.00 50.00 8.33 135.901 4772 217 217 35
36 265 - OSMANTAŞTEMİR 6 / A 3 4 1.67 0 5 -1.67 1 4 -0.33 1 2 0.33 2 6 0.00 5 6 3.00 12.00 27.00 3.00 134.425 4817 219 219 36
37 26 - MMURATÇETİN 6 / C 5 10 1.67 3 7 0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 6 9 3.00 3 12 -1.00 24.00 51.00 7.01 133.946 4824 220 220 37
38 0 - İBRAHM YILDIRIM 6 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 6 1.00 4 4 2.67 7.00 10.00 3.67 128.998 4909 227 227 38
39 0 - FİKRET KORKM* 6 / A 4 10 0.67 5 5 3.33 5 5 3.33 1 9 -2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 15.00 29.00 5.33 112.198 5195 247 247 39
40 0 - İBRAHİM YILDIRIM 6 / A 3 7 0.67 2 2 1.33 3 4 1.67 0 3 -1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8.00 16.00 2.67 108.257 5254 255 255 40
41 241 - MİHİBAN EKİCİ 6 / A 2 10 -1.33 4 4 2.67 3 6 1.00 4 5 2.33 3 8 0.33 3 11 -0.67 19.00 44.00 4.33 95.694 5465 278 278 41
42 0 - YAZE MİRAY DEMİREL 6 / A 3 12 -1.00 6 4 4.67 1 9 -2.00 1 9 -2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11.00 34.00 -0.33 93.091 5503 283 283 42
43 254 - YAZEL MİRAY DEMİREL 6 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 11 -1.67 3 12 -1.00 5.00 23.00 -2.67 78.904 5654 299 299 43
44 0 - FİKRET KORKMA Z 6 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 11 -2.67 3 11 -0.67 4.00 22.00 -3.34 73.610 5687 306 306 44


