
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Yozgat SORGUN Fatih Ortaokulu 2022-23 7.SINIF D.SINAVI-2 11123 606 606 48

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 11.31 7.24 8.89 6.22 3.05 5.20 5.35 3.80 4.08 4.23 4.01 2.89 5.95 8.89 2.99 11.20 7.02 8.86 44.25 34.01 32.92 240.938

İl Ortalaması 10.76 6.45 8.61 6.10 2.70 5.20 5.20 3.53 4.02 3.60 3.59 2.41 4.82 7.68 2.26 11.09 6.20 9.03 41.57 30.15 31.52 235.112
Okul Ortalaması 9.48 6.44 7.33 4.90 2.83 3.95 4.77 3.50 3.60 1.81 3.27 0.72 3.96 6.44 1.81 9.21 5.73 7.30 34.12 28.21 24.72 209.720

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 109 - KERİM BERAT ARSLAN 7 / B 17 3 16.00 9 1 8.67 6 4 4.67 6 3 5.00 12 5 10.33 19 1 18.67 69.00 17.00 63.34 393.837 997 41 41 1
2 315 - SELMAN BOZKURT 7 / B 16 4 14.67 8 1 7.67 8 0 8.00 6 2 5.33 9 6 7.00 17 3 16.00 64.00 16.00 58.67 354.341 1834 74 74 2
3 316 - UMUT ERKILIÇOĞLU 7 / C 15 3 14.00 7 0 7.00 4 1 3.67 2 4 0.67 7 2 6.33 16 3 15.00 51.00 13.00 46.67 326.163 2525 104 104 3
4 225 - ÇAĞRI BİÇER 7 / B 12 6 10.00 8 2 7.33 9 1 8.67 1 4 -0.33 10 3 9.00 16 4 14.67 56.00 20.00 49.34 322.741 2619 108 108 4
5 90 - HAZAL NUR KILIÇ 7 / A 15 5 13.33 7 3 6.00 10 0 10.00 5 5 3.33 5 10 1.67 17 3 16.00 59.00 26.00 50.33 312.341 2913 129 129 5
6 7 - ESMA ŞAHİN 7 / B 14 5 12.33 9 0 9.00 9 0 9.00 4 4 2.67 5 7 2.67 14 4 12.67 55.00 20.00 48.34 294.593 3467 159 159 6
7 18 - YİĞİTHAN EROL 0 / 0 13 5 11.33 7 2 6.33 4 5 2.33 2 5 0.33 3 4 1.67 17 1 16.67 46.00 22.00 38.66 289.141 3623 168 168 7
8 301 - SİNEM ÇETİN 7 / B 11 6 9.00 6 3 5.00 7 3 6.00 0 0 0.00 5 6 3.00 17 2 16.33 46.00 20.00 39.33 284.178 3779 180 180 8
9 121 - MEVLÜT POYRAZ 7 / A 14 4 12.67 5 3 4.00 6 4 4.67 1 3 0.00 7 3 6.00 9 8 6.33 42.00 25.00 33.67 260.993 4559 231 231 9
10 50 - EYLÜL DAŞKIN 7 / A 11 6 9.00 6 2 5.33 7 3 6.00 2 3 1.00 5 3 4.00 12 4 10.67 43.00 21.00 36.00 258.533 4643 236 236 10
11 158 - TALHA SAMET KABLAN 7 / A 12 7 9.67 7 2 6.33 5 4 3.67 3 4 1.67 6 7 3.67 11 3 10.00 44.00 27.00 35.01 255.600 4721 241 241 11
12 51 - EMİRHAN BİÇER 7 / C 10 1 9.67 3 2 2.33 7 0 7.00 1 1 0.67 3 4 1.67 11 2 10.33 35.00 10.00 31.67 243.230 5138 265 265 12
13 236 - FATİH BAĞR N 7 / B 11 7 8.67 4 4 2.67 6 3 5.00 1 4 -0.33 9 5 7.33 9 8 6.33 40.00 31.00 29.67 243.200 5150 267 267 13
14 150 - MUHAMMED ÖZTÜRK 7 / B 11 7 8.67 4 4 2.67 2 8 -0.67 1 3 0.00 7 6 5.00 11 4 9.67 36.00 32.00 25.34 241.274 5200 272 272 14
15 143 - RÜMEYSA DURBİLMEZ 7 / A 16 4 14.67 7 2 6.33 8 2 7.33 2 1 1.67 1 10 -2.33 10 8 7.33 44.00 27.00 35.00 239.274 5287 274 274 15
16 15 - ALİ KERİM AYD ĞAN 7 / C 11 8 8.33 6 2 5.33 5 3 4.00 1 4 -0.33 3 7 0.67 13 3 12.00 39.00 27.00 30.00 237.778 5325 279 279 16
17 166 - NİSANUR YILDIZ 7 / C 12 4 10.67 6 3 5.00 5 3 4.00 4 3 3.00 3 3 2.00 9 7 6.67 39.00 23.00 31.34 232.385 5548 290 290 17
18 214 - ARİF BAKİ BAŞOL 7 / B 11 7 8.67 6 4 4.67 5 5 3.33 2 4 0.67 7 10 3.67 10 7 7.67 41.00 37.00 28.68 231.422 5579 292 292 18
19 31 - BEYZADURİLMEZ 7 / A 11 9 8.00 7 3 6.00 8 2 7.33 6 4 4.67 4 11 0.33 12 8 9.33 48.00 37.00 35.66 231.319 5615 296 296 19
20 29 - ARİF GÜNDÜZ 7 / A 11 7 8.67 6 1 5.67 6 3 5.00 0 0 0.00 6 3 5.00 7 4 5.67 36.00 18.00 30.01 230.415 5624 299 299 20
21 167 - SILAGÜL KÖŞT N 7 / A 11 9 8.00 6 4 4.67 5 5 3.33 2 6 0.00 5 3 4.00 10 7 7.67 39.00 34.00 27.67 228.415 5695 305 305 21
22 162 - VEYSEL DEMİREL 7 / A 11 7 8.67 7 3 6.00 4 6 2.00 0 2 -0.67 7 10 3.67 9 8 6.33 38.00 36.00 26.00 221.496 5953 320 320 22
23 306 - RÜMEYSA TANIŞ 7 / B 10 9 7.00 7 0 7.00 5 5 3.33 2 2 1.33 4 15 -1.00 13 7 10.67 41.00 38.00 28.33 216.059 6133 329 329 23
24 34 - AZRA C YLAN 7 / C 12 5 10.33 5 4 3.67 4 5 2.33 3 5 1.33 2 7 -0.33 9 7 6.67 35.00 33.00 24.00 209.644 6367 339 339 24
25 247 - HA *N ÇAKIROĞLU 7 / B 10 9 7.00 4 2 3.33 4 4 2.67 0 5 -1.67 3 6 1.00 11 5 9.33 32.00 31.00 21.66 209.111 6402 345 345 25
26 279 - MUHAMMED EMİN ONAY 7 / B 10 4 8.67 7 0 7.00 3 4 1.67 0 0 0.00 5 4 3.67 6 7 3.67 31.00 19.00 24.68 207.719 6439 347 347 26
27 49 - EBRAR KIZILKAYA 7 / C 12 6 10.00 5 1 4.67 6 2 5.33 1 2 0.33 0 7 -2.33 10 8 7.33 34.00 26.00 25.33 204.193 6572 357 357 27
28 67 - HALİLİBRAHİMKABLAN 7 / C 9 5 7.33 4 3 3.00 7 2 6.33 1 5 -0.67 4 10 0.67 9 6 7.00 34.00 31.00 23.66 201.719 6671 361 361 28
29 327 - YUSUF DOĞAN 7 / B 13 3 12.00 4 2 3.33 7 1 6.67 1 1 0.67 2 6 0.00 5 8 2.33 32.00 21.00 25.00 200.726 6700 363 363 29
30 131 - MELEK SUDE UZUN 7 / C 7 10 3.67 4 4 2.67 3 7 0.67 0 4 -1.33 2 3 1.00 13 5 11.33 29.00 33.00 18.01 197.793 6803 371 371 30
31 255 - KENAN ASAF KOÇAK 7 / B 13 6 11.00 5 4 3.67 3 6 1.00 0 1 -0.33 3 7 0.67 4 4 2.67 28.00 28.00 18.68 191.407 7044 381 381 31
32 274 - MİKAİL BOLAT 7 / B 9 7 6.67 6 0 6.00 1 8 -1.67 0 0 0.00 3 10 -0.33 10 8 7.33 29.00 33.00 18.00 187.422 7220 394 394 32
33 323 - YUNUS EMRE SEVİ 7 / C 7 10 3.67 3 5 1.33 7 3 6.00 4 6 2.00 3 4 1.67 7 9 4.00 31.00 37.00 18.67 169.170 7844 435 435 33
34 46 - ENESÖZBEN 7 / A 6 11 2.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 5 15 0.00 12 8 9.33 28.00 59.00 8.33 164.163 8028 446 446 34
35 494 - MÜCAHİT VURAL 7 / C 7 5 5.33 6 0 6.00 5 2 4.33 2 4 0.67 0 4 -1.33 6 6 4.00 26.00 21.00 19.00 163.704 8035 448 448 35
36 285 - NİSANUR ERDOĞAN 7 / B 9 6 7.00 5 5 3.33 5 5 3.33 3 7 0.67 4 16 -1.33 5 11 1.33 31.00 50.00 14.33 152.341 8471 472 472 36
37 232 - ENSAR DAL 7 / C 4 6 2.00 3 3 2.00 5 1 4.67 1 2 0.33 1 7 -1.33 7 3 6.00 21.00 22.00 13.67 149.896 8568 476 476 37
38 60 - FATMA BERRA DOĞAN 7 / A 5 12 1.00 2 6 0.00 3 7 0.67 1 5 -0.67 4 11 0.33 10 10 6.67 25.00 51.00 8.00 147.407 8658 479 479 38
39 68 - FATİHMERTÖZER 7 / C 3 14 -1.67 4 6 2.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 3 8 0.33 9 7 6.67 25.00 49.00 8.66 136.519 9072 506 506 39
40 88 - HİRANUR ÜNAL 7 / C 7 10 3.67 6 2 5.33 4 5 2.33 1 4 -0.33 0 8 -2.67 6 8 3.33 24.00 37.00 11.66 136.519 9072 506 506 39
41 456 - MUHAMMEDMUSTAFAARLI 7 / B 5 7 2.67 4 5 2.33 4 3 3.00 3 4 1.67 4 10 0.67 3 8 0.33 23.00 37.00 10.67 132.119 9250 519 519 41
42 12 - ABDULLAHDOVANCI 7 / C 4 5 2.33 3 4 1.67 4 2 3.33 1 1 0.67 0 0 0.00 3 7 0.67 15.00 19.00 8.67 126.178 9480 535 535 42
43 5 - HÜS EY İN ÇETİN 7 / C 6 6 4.00 2 3 1.00 1 5 -0.67 1 4 -0.33 0 0 0.00 0 0 0.00 10.00 18.00 4.00 123.704 9561 539 539 43
44 219 - BEYTULLAH İSSİSU 7 / B 3 10 -0.33 2 3 1.00 3 3 2.00 4 0 4.00 3 8 0.33 3 7 0.67 18.00 31.00 7.67 114.341 9915 555 555 44
45 0 - BERATÇAĞRIÖZTÜRK 7 / B 5 10 1.67 1 8 -1.67 0 4 -1.33 2 4 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 8.00 26.00 -0.66 106.444 10184 567 567 45
46 103 - KEL Mİ EFE YILDIRIM 7 / A 3 9 0.00 1 6 -1.00 2 6 0.00 1 5 -0.67 4 5 2.33 3 12 -1.00 14.00 43.00 -0.34 105.407 10209 570 570 46
47 0 - HÜSEYİN ÇET İN 7 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 2 -0.67 1 4 -0.33 1.00 6.00 -1.00 94.074 10567 582 582 47
48 36 - BERATÇAĞR*ÖZTRK 7 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 8 -0.67 1 8 -1.67 3.00 16.00 -2.34 86.133 10741 590 590 48


