
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Yozgat SORGUN Fatih Ortaokulu 2022-23 LGS D.SINAVI-2 14100 648 648 38

Ortalamalar
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 12.52 5.81 10.59 6.13 3.03 5.12 6.79 2.63 5.91 4.83 2.97 3.83 6.30 6.56 4.11 13.29 5.28 11.53 49.86 26.29 41.10 277.464

İl Ortalaması 11.64 5.85 9.69 5.77 3.09 4.74 6.66 2.57 5.80 4.00 2.86 3.04 5.01 6.09 2.98 12.26 5.61 10.39 45.33 26.08 36.64 256.743
Okul Ortalaması 11.61 5.39 9.81 4.47 2.68 3.58 7.13 2.03 6.46 3.18 2.37 2.39 3.63 5.63 1.75 10.61 5.37 8.82 40.63 23.47 32.81 239.173

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 48 - ALPEREN KÖROĞLU 8 / C 19 0 19.00 9 1 8.67 10 0 10.00 9 0 9.00 16 1 15.67 19 1 18.67 82.00 3.00 81.01 457.081 538 11 11 1
2 110 - OSMAN YILMAZ 8 / B 16 4 14.67 10 0 10.00 10 0 10.00 8 1 7.67 9 5 7.33 19 1 18.67 72.00 11.00 68.34 382.000 2686 69 69 2
3 293 - TARIK DOĞAN 8 / A 17 3 16.00 9 1 8.67 10 0 10.00 6 2 5.33 7 4 5.67 17 3 16.00 66.00 13.00 61.67 358.785 3503 100 100 3
4 84 - EMİNE NUR BOLAT 8 / B 17 2 16.33 9 1 8.67 10 0 10.00 8 0 8.00 5 5 3.33 17 3 16.00 66.00 11.00 62.33 350.830 3824 113 113 4
5 237 - KEREM YAŞAR 8 / A 17 1 16.67 8 1 7.67 9 0 9.00 6 2 5.33 7 4 5.67 15 2 14.33 62.00 10.00 58.67 349.896 3844 114 114 5
6 145 - SEMA YÜKSEL 8 / B 16 2 15.33 9 1 8.67 10 0 10.00 8 0 8.00 4 3 3.00 16 4 14.67 63.00 10.00 59.67 335.067 4438 150 150 6
7 6 - MAHMUT TEKİN 8 / B 18 2 17.33 7 2 6.33 8 2 7.33 6 3 5.00 6 5 4.33 14 4 12.67 59.00 18.00 52.99 331.081 4620 160 160 7
8 82 - SEMANUR KURUL 8 / C 16 3 15.00 3 4 1.67 10 0 10.00 4 6 2.00 5 5 3.33 17 1 16.67 55.00 19.00 48.67 327.659 4776 164 164 8
9 81 - AFFAN DEMİR 8 / A 14 4 12.67 6 2 5.33 7 3 6.00 6 4 4.67 4 4 2.67 18 2 17.33 55.00 19.00 48.67 317.304 5212 184 184 9
10 228 - ZEYNEP KAMIŞ 8 / B 15 5 13.33 8 2 7.33 10 0 10.00 5 5 3.33 3 7 0.67 17 3 16.00 58.00 22.00 50.66 308.385 5606 204 204 10
11 25 - FATMANUR KARADAVUT 8 / A 15 4 13.67 4 4 2.67 10 0 10.00 2 2 1.33 5 4 3.67 14 3 13.00 50.00 17.00 44.34 300.533 5965 219 219 11
12 10 - BERAT BO * T 8 / A 13 2 12.33 6 2 5.33 7 0 7.00 0 1 -0.33 6 3 5.00 12 2 11.33 44.00 10.00 40.66 287.615 6598 256 256 12
13 118 - FATIMA ÖZTÜRK 8 / A 11 5 9.33 2 1 1.67 8 2 7.33 1 0 1.00 7 1 6.67 13 3 12.00 42.00 12.00 38.00 280.741 6914 267 267 13
14 173 - EMİN KILIÇARSLAN 8 / C 16 3 15.00 5 3 4.00 9 1 8.67 4 3 3.00 3 5 1.33 11 5 9.33 48.00 20.00 41.33 275.274 7166 282 282 14
15 9 - BATUHANBARAN 8 / A 14 4 12.67 4 4 2.67 8 2 7.33 3 2 2.33 6 6 4.00 10 5 8.33 45.00 23.00 37.33 266.415 7546 300 300 15
16 451 - BATTAL GAZİ BOLAT 8 / A 16 4 14.67 5 3 4.00 5 5 3.33 2 0 2.00 4 2 3.33 10 8 7.33 42.00 22.00 34.66 263.926 7669 303 303 16
17 480 - SATI İREM ÖNCÜ 8 / A 13 7 10.67 4 0 4.00 8 2 7.33 3 2 2.33 6 6 4.00 11 5 9.33 45.00 22.00 37.66 262.459 7752 306 306 17
18 54 - BUĞRA SOLMAZ 8 / C 12 6 10.00 8 0 8.00 8 2 7.33 5 3 4.00 2 8 -0.67 11 7 8.67 46.00 26.00 37.33 235.304 8965 370 370 18
19 223 - RAHMAN YILDIRIM 8 / A 15 3 14.00 5 5 3.33 9 1 8.67 0 1 -0.33 0 7 -2.33 10 7 7.67 39.00 24.00 31.01 231.896 9122 380 380 19
20 457 - EFSA KİREMİTÇİ 8 / C 9 11 5.33 7 1 6.67 8 2 7.33 8 2 7.33 3 7 0.67 13 7 10.67 48.00 30.00 38.00 230.385 9199 385 385 20
21 485 - HİRANUR AKTAŞ 8 / A 10 7 7.67 4 5 2.33 8 2 7.33 1 4 -0.33 3 3 2.00 12 6 10.00 38.00 27.00 29.00 230.385 9199 385 385 20
22 74 - ZEHRA BARAN 8 / A 10 6 8.00 4 5 2.33 9 1 8.67 3 1 2.67 1 4 -0.33 11 4 9.67 38.00 21.00 31.01 223.007 9544 401 401 22
23 472 - MERYEM ARSLAN 8 / C 12 8 9.33 1 5 -0.67 8 2 7.33 3 4 1.67 4 12 0.00 12 8 9.33 40.00 39.00 26.99 222.919 9556 402 402 23
24 469 - BATUHAN EROL 8 / B 11 6 9.00 5 3 4.00 9 1 8.67 0 0 0.00 0 3 -1.00 11 6 9.00 36.00 19.00 29.67 219.511 9667 412 412 24
25 273 - YUNUS EMRE ÜNAL 8 / B 12 7 9.67 3 4 1.67 6 4 4.67 1 0 1.00 2 4 0.67 10 8 7.33 34.00 27.00 25.01 215.585 9834 422 422 25
26 471 - ZEYNEP NİSA YILMAZ 8 / C 10 10 6.67 2 2 1.33 9 1 8.67 2 2 1.33 1 7 -1.33 9 8 6.33 33.00 30.00 23.00 185.941 10938 480 480 26
27 295 - MELİKE UYAR 8 / B 12 7 9.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 3 3 2.00 4 10 0.67 5 12 1.00 31.00 45.00 16.00 174.104 11383 496 496 27
28 337 - MERZEM ÖZBEK 8 / B 10 10 6.67 3 2 2.33 6 4 4.67 3 4 1.67 1 7 -1.33 6 7 3.67 29.00 34.00 17.68 166.237 11629 508 508 28
29 146 - ELİF ECRİN TEKİN 8 / C 8 9 5.00 2 0 2.00 5 5 3.33 4 3 3.00 1 4 -0.33 8 11 4.33 28.00 32.00 17.33 165.674 11662 511 511 29
30 460 - ALİ BARAN 8 / A 5 5 3.33 2 4 0.67 4 3 3.00 0 2 -0.67 2 6 0.00 7 6 5.00 20.00 26.00 11.33 153.807 12005 532 532 30
31 112 - GAMZE KARAMAN 8 / B 6 12 2.00 3 4 1.67 5 5 3.33 3 5 1.33 5 10 1.67 7 10 3.67 29.00 46.00 13.67 152.874 12019 534 534 31
32 268 - BUSE MEŞECİ 8 / A 11 6 9.00 2 2 1.33 7 3 6.00 0 3 -1.00 0 9 -3.00 2 9 -1.00 22.00 32.00 11.33 139.007 12455 554 554 32
33 1 - MEHMETÖÖCAL 8 / A 7 7 4.67 3 3 2.00 6 2 5.33 0 2 -0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 16.00 14.00 11.33 137.541 12504 557 557 33
34 120 - ZEYNEPBARAN 8 / C 7 10 3.67 0 5 -1.67 3 6 1.00 1 7 -1.33 3 12 -1.00 6 10 2.67 20.00 50.00 3.34 128.681 12735 575 575 34
35 218 - FURKAN YILMAZ 8 / A 6 8 3.33 4 6 2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 17.00 27.00 8.00 126.652 12810 581 581 35
36 2 - MEHMET ÖCAL 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 5 -1.67 8 9 5.00 8.00 14.00 3.33 119.733 13008 594 594 36
37 303 - HATİCE DAĞAN 8 / A 5 12 1.00 2 6 0.00 3 5 1.33 0 4 -1.33 2 11 -1.67 3 9 0.00 15.00 47.00 -0.67 96.030 13644 629 629 37
38 0 - FURKAN YIL AZ 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 15 -4.00 2 5 0.33 3.00 20.00 -3.67 78.252 13946 644 644 38


