
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Yozgat SORGUN Fatih Ortaokulu 7. SINIF ZOOM-1 6520 365 365 38

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 8.51 9.09 5.48 5.78 3.60 4.58 5.15 3.97 3.82 3.87 4.06 2.52 7.95 8.63 5.08 8.58 9.22 5.51 39.84 38.57 26.98 211.368

İl Ortalaması 5.36 8.54 2.51 4.10 3.73 2.86 3.69 3.86 2.40 2.26 3.90 0.96 5.87 7.93 3.22 6.95 9.01 3.94 28.21 36.97 15.89 166.536
Okul Ortalaması 6.37 8.32 3.60 4.82 3.84 3.53 4.50 3.74 3.25 2.29 3.87 1.00 7.58 5.92 5.61 7.84 7.32 5.40 33.39 33.00 22.39 198.086

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 198 - ELİFNAZ EROL 7 / B 15 3 14.00 8 2 7.33 10 0 10.00 8 1 7.67 19 1 18.67 16 4 14.67 76.00 11.00 72.34 417.570 75 1 1 1
2 362 - RUKİYE BOLAT 7 / C 14 3 13.00 10 0 10.00 7 2 6.33 6 2 5.33 12 7 9.67 18 2 17.33 67.00 16.00 61.66 369.126 408 4 4 2
3 458 - ELİF YİĞİTER 7 / A 13 3 12.00 7 2 6.33 8 1 7.67 2 2 1.33 17 3 16.00 12 8 9.33 59.00 19.00 52.66 343.926 681 11 11 3
4 188 - ELANUR KILINÇARSLAN 7 / A 11 7 8.67 7 3 6.00 6 3 5.00 1 1 0.67 15 4 13.67 15 4 13.67 55.00 22.00 47.68 330.681 817 12 12 4
5 351 - NİSANUR TEKİN 7 / C 11 6 9.00 7 2 6.33 5 3 4.00 5 2 4.33 14 6 12.00 15 3 14.00 57.00 22.00 49.66 329.126 841 13 13 5
6 417 - NEHİR ÖZDEMİR 7 / A 9 10 5.67 8 1 7.67 8 2 7.33 5 5 3.33 16 4 14.67 13 6 11.00 59.00 28.00 49.67 312.874 1051 17 17 6
7 361 - MUHAMMED NEBİ UZAR 7 / C 8 8 5.33 8 2 7.33 5 5 3.33 0 8 -2.67 16 4 14.67 14 4 12.67 51.00 31.00 40.66 305.437 1131 19 19 7
8 175 - DÖNDÜ SENA ŞAHİN 7 / A 10 10 6.67 8 2 7.33 7 3 6.00 2 1 1.67 12 8 9.33 14 6 12.00 53.00 30.00 43.00 288.148 1375 24 24 8
9 262 - AHMET YILDIRIM 7 / C 9 7 6.67 5 5 3.33 6 4 4.67 3 7 0.67 14 5 12.33 11 9 8.00 48.00 37.00 35.67 272.844 1636 30 30 9
10 16 - KÜBRA SULTAN ŞAHİN 7 / A 9 8 6.33 7 3 6.00 6 4 4.67 8 1 7.67 12 3 11.00 9 8 6.33 51.00 27.00 42.00 267.378 1724 35 35 10
11 311 - HATİCE AYŞE ŞAHİN 7 / A 12 6 10.00 7 3 6.00 8 2 7.33 3 7 0.67 10 6 8.00 9 10 5.67 49.00 34.00 37.67 261.007 1834 43 43 11
12 199 - ELİF SUDE ÜNAL 7 / C 8 9 5.00 3 3 2.00 4 5 2.33 3 5 1.33 14 4 12.67 11 9 8.00 43.00 35.00 31.33 260.504 1847 45 45 12
13 382 - MUHAMMED ÇALIŞKAN 7 / B 6 11 2.33 7 3 6.00 4 6 2.00 3 2 2.33 12 7 9.67 12 8 9.33 44.00 37.00 31.66 241.704 2213 60 60 13
14 476 - YAVUZSELİM ÇETİN 7 / A 9 8 6.33 6 4 4.67 7 2 6.33 4 4 2.67 5 9 2.00 13 6 11.00 44.00 33.00 33.00 234.800 2361 67 67 14
15 372 - NESLİHAN ALTAN 7 / B 5 8 2.33 3 4 1.67 4 4 2.67 1 6 -1.00 8 2 7.33 6 2 5.33 27.00 26.00 18.33 193.778 3349 107 107 15
16 383 - RUMEYSA YILMAZ 7 / B 6 5 4.33 2 7 -0.33 2 2 1.33 0 1 -0.33 7 3 6.00 6 5 4.33 23.00 23.00 15.33 187.867 3507 114 114 16
17 328 - HİRANUR YILDIRIM 7 / A 6 12 2.00 7 3 6.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 8 11 4.33 8 9 5.00 36.00 48.00 19.99 179.970 3713 120 120 17
18 493 - TUANA POLAT 7 / A 8 9 5.00 5 5 3.33 3 6 1.00 4 3 3.00 3 9 0.00 8 7 5.67 31.00 39.00 18.00 174.089 3878 133 133 18
19 300 - İREM YİĞİT 7 / B 4 8 1.33 8 2 7.33 5 3 4.00 0 3 -1.00 4 6 2.00 7 6 5.00 28.00 28.00 18.66 164.667 4136 147 147 19
20 452 - AKİF ÜNAL 7 / B 4 9 1.00 6 3 5.00 4 6 2.00 2 4 0.67 7 9 4.00 6 10 2.67 29.00 41.00 15.34 156.815 4355 161 161 20
21 455 - TUĞBA DULGUN 7 / A 8 9 5.00 4 5 2.33 5 2 4.33 1 6 -1.00 4 10 0.67 5 11 1.33 27.00 43.00 12.66 149.867 4570 172 172 21
22 441 - ZEYNEP BOYRAZ 7 / B 4 8 1.33 3 6 1.00 4 4 2.67 1 7 -1.33 3 3 2.00 7 8 4.33 22.00 36.00 10.00 148.859 4599 176 176 22
23 10 - FURKAN ESMER 7 / B 6 10 2.67 7 3 6.00 1 3 0.00 0 0 0.00 6 8 3.33 5 15 0.00 25.00 39.00 12.00 144.444 4734 188 188 23
24 314 - KÜRŞAT KILINÇ 7 / C 6 11 2.33 4 6 2.00 4 6 2.00 3 6 1.00 4 4 2.67 5 12 1.00 26.00 45.00 11.00 142.963 4772 194 194 24
25 418 - YAĞMUR DAŞTAN 7 / C 3 14 -1.67 1 9 -2.00 5 5 3.33 2 6 0.00 5 5 3.33 7 9 4.00 23.00 48.00 6.99 135.511 4989 213 213 25
26 368 - MUHAMMED ER N UZUN 7 / A 1 9 -2.00 3 3 2.00 6 2 5.33 2 1 1.67 4 4 2.67 5 6 3.00 21.00 25.00 12.67 135.081 4997 214 214 26
27 496 - NİSA ÖZKAN 7 / C 2 4 0.67 5 2 4.33 3 2 2.33 2 3 1.00 2 2 1.33 3 3 2.00 17.00 16.00 11.66 135.052 5002 216 216 27
28 474 - ÖMERAKPINR 7 / B 8 9 5.00 2 7 -0.33 3 7 0.67 0 1 -0.33 0 0 0.00 0 0 0.00 13.00 24.00 5.01 129.644 5171 232 232 28
29 340 - * HAMMED ALİ DEMİREL 7 / C 4 7 1.67 3 6 1.00 5 5 3.33 1 5 -0.67 4 3 3.00 1 5 -0.67 18.00 31.00 7.66 129.126 5183 234 234 29
30 107 - B*RAT KILIÇ 7 / B 4 9 1.00 5 5 3.33 5 2 4.33 1 9 -2.00 4 13 -0.33 5 7 2.67 24.00 45.00 9.00 128.178 5224 237 237 30
31 111 - BETÜL YAĞMUR ÇOBAN 7 / C 6 8 3.33 3 4 1.67 4 5 2.33 1 5 -0.67 4 11 0.33 4 12 0.00 22.00 45.00 6.99 126.622 5273 242 242 31
32 32 - ABDULKADİR KIZIL 7 / C 4 13 -0.33 1 8 -1.67 2 7 -0.33 2 8 -0.67 5 10 1.67 5 7 2.67 19.00 53.00 1.34 119.807 5456 256 256 32
33 416 - TUSEM RANA YÜKSEL 7 / C 4 16 -1.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 8 12 4.00 4 16 -1.33 24.00 66.00 2.01 108.933 5778 285 285 33
34 0 - ÖMERAKPINAR 7 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 11 2.33 3 14 -1.67 9.00 25.00 0.66 103.911 5917 302 302 34
35 380 - SAMET ÖZALP 7 / C 1 15 -4.00 6 1 5.67 5 3 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 9 2.00 17.00 28.00 7.67 102.474 5967 308 308 35
36 55 - ABDUL SAMET TURAN 7 / B 1 2 0.33 0 4 -1.33 0 3 -1.00 2 2 1.33 0 2 -0.67 1 2 0.33 4.00 15.00 -1.01 98.459 6062 318 318 36
37 266 - HASAN HÜSEY N SEYRAN 7 / C 1 14 -3.67 3 6 1.00 4 4 2.67 0 7 -2.33 3 10 -0.33 6 8 3.33 17.00 49.00 0.67 98.015 6074 325 325 37
38 85 - ALPEREN YILMAZ 7 / B 2 8 -0.67 2 4 0.67 1 4 -0.33 1 4 -0.33 1 6 -1.00 4 8 1.33 11.00 34.00 -0.33 98.000 6076 326 326 38


