
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Yozgat SORGUN Fatih Ortaokulu 8.SINIF ZOOM-1 8886 384 384 53

Ortalamalar
TÜRKÇE İNKILAP TARİHİ DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 12.27 6.05 10.25 4.70 4.55 3.18 5.45 3.46 4.30 3.53 3.90 2.24 5.63 7.41 3.16 8.60 8.30 5.84 40.19 33.67 28.97 228.470

İl Ortalaması 10.19 6.58 8.00 3.73 4.93 2.09 4.88 3.66 3.65 1.98 3.49 0.82 3.21 6.31 1.11 6.82 7.85 4.20 30.81 32.82 19.87 188.576
Okul Ortalaması 10.75 6.19 8.69 3.19 4.74 1.61 5.70 2.96 4.71 1.70 2.89 0.74 5.04 7.28 2.61 6.09 7.98 3.43 32.47 32.04 21.79 197.786

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE İNKILAP TARİHİ DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 109 - KERİM BERAT ARSLAN 8 / B 15 3 14.00 7 3 6.00 10 0 10.00 2 4 0.67 13 2 12.33 15 3 14.00 62.00 15.00 57.00 363.689 857 5 5 1
2 315 - SELMAN BOZKURT 8 / B 18 2 17.33 7 3 6.00 8 2 7.33 7 2 6.33 12 7 9.67 13 5 11.33 65.00 21.00 57.99 356.267 968 8 8 2
3 316 - UMUT ERKILIÇOĞLU 8 / C 17 1 16.67 8 1 7.67 7 1 6.67 1 5 -0.67 10 3 9.00 13 5 11.33 56.00 16.00 50.67 339.511 1240 12 12 3
4 225 - ÇAĞRI BİÇER 8 / B 15 5 13.33 6 3 5.00 8 2 7.33 2 1 1.67 8 6 6.00 12 6 10.00 51.00 23.00 43.33 294.548 2065 24 24 4
5 90 - HAZAL NUR KILIÇ 8 / A 16 3 15.00 6 4 4.67 9 1 8.67 6 4 4.67 8 5 6.33 9 9 6.00 54.00 26.00 45.34 288.637 2197 27 27 5
6 7 - ESMA ŞAHİN 8 / B 14 6 12.00 6 4 4.67 8 2 7.33 5 3 4.00 9 5 7.33 10 10 6.67 52.00 30.00 42.00 277.778 2461 32 32 6
7 18 - YİĞİTHAN EROL 8 / A 14 2 13.33 2 7 -0.33 8 1 7.67 5 4 3.67 7 7 4.67 10 7 7.67 46.00 28.00 36.68 268.430 2675 40 40 7
8 214 - ARİF BAKİ BAŞOL 8 / B 15 4 13.67 3 6 1.00 7 2 6.33 1 2 0.33 9 6 7.00 8 7 5.67 43.00 27.00 34.00 267.437 2692 42 42 8
9 158 - TALHA SAMET KABLAN 8 / A 12 3 11.00 3 5 1.33 8 2 7.33 1 0 1.00 7 8 4.33 10 5 8.33 41.00 23.00 33.32 254.519 3079 59 59 9
10 15 - ALİKERİMAYDOĞAN 8 / C 13 6 11.00 5 2 4.33 8 2 7.33 0 1 -0.33 7 7 4.67 9 7 6.67 42.00 25.00 33.67 249.170 3238 67 67 10
11 166 - NİSANUR YILDIZ 8 / C 16 4 14.67 1 7 -1.33 7 3 6.00 2 5 0.33 4 3 3.00 8 7 5.67 38.00 29.00 28.34 245.719 3345 72 72 11
12 306 - HATUN TANIŞ 8 / C 15 4 13.67 2 6 0.00 6 3 5.00 0 1 -0.33 4 6 2.00 10 7 7.67 37.00 27.00 28.01 245.230 3364 73 73 12
13 162 - VEYSEL DEMİREL 8 / A 13 7 10.67 3 6 1.00 8 2 7.33 0 0 0.00 7 6 5.00 8 6 6.00 39.00 27.00 30.00 240.756 3526 80 80 13
14 121 - MEVLÜT POYRAZ 8 / A 11 3 10.00 3 4 1.67 8 2 7.33 1 4 -0.33 7 7 4.67 9 7 6.67 39.00 27.00 30.01 239.304 3564 82 82 14
15 500 - ZÜLAL KARADAŞ 8 / A 11 8 8.33 6 4 4.67 8 2 7.33 6 4 4.67 3 9 0.00 13 6 11.00 47.00 33.00 36.00 239.244 3576 83 83 15
16 301 - SİNEM ÇETİN 8 / B 14 4 12.67 5 4 3.67 6 1 5.67 0 0 0.00 4 2 3.33 6 3 5.00 35.00 14.00 30.34 238.281 3600 86 86 16
17 236 - FATİH BAĞRAN 8 / B 13 3 12.00 4 3 3.00 6 1 5.67 0 0 0.00 11 5 9.33 1 4 -0.33 35.00 16.00 29.67 237.289 3639 88 88 17
18 279 - MUHAMMED EMİN ONAY 8 / B 9 5 7.33 3 4 1.67 3 0 3.00 0 0 0.00 8 4 6.67 7 1 6.67 30.00 14.00 25.34 229.407 3920 101 101 18
19 31 - BEYZA DURBİLMEZ 8 / A 12 6 10.00 3 6 1.00 7 3 6.00 3 5 1.33 3 6 1.00 9 5 7.33 37.00 31.00 26.66 220.963 4233 116 116 19
20 119 - MELEK SUDE YÜKSEL 8 / A 14 6 12.00 4 6 2.00 6 4 4.67 5 5 3.33 7 7 4.67 5 12 1.00 41.00 40.00 27.67 219.526 4281 120 120 20
21 67 - HALİL İBR İM KABLAN 8 / C 11 6 9.00 3 2 2.33 8 1 7.67 3 2 2.33 5 5 3.33 6 7 3.67 36.00 23.00 28.33 213.081 4531 130 130 21
22 247 - HASAN ÇAKIROĞLU 8 / B 11 4 9.67 4 4 2.67 1 2 0.33 0 0 0.00 6 5 4.33 5 4 3.67 27.00 19.00 20.67 209.156 4690 134 134 22
23 29 - ARİF GÜNDÜZ 8 / A 11 4 9.67 3 2 2.33 6 2 5.33 1 2 0.33 4 10 0.67 8 7 5.67 33.00 27.00 24.00 206.711 4783 139 139 23
24 323 - YUNUSEMRESEVİM 8 / C 10 6 8.00 2 4 0.67 3 4 1.67 2 3 1.00 9 5 7.33 5 11 1.33 31.00 33.00 20.00 203.674 4910 145 145 24
25 34 - AZRA CEYLAN 8 / C 13 6 11.00 4 4 2.67 9 1 8.67 1 4 -0.33 4 7 1.67 6 12 2.00 37.00 34.00 25.68 203.244 4921 146 146 25
26 143 - RÜMEYSA DURBİLMEZ 8 / A 15 3 14.00 6 4 4.67 9 1 8.67 2 3 1.00 2 4 0.67 2 9 -1.00 36.00 24.00 28.01 202.252 4951 147 147 26
27 270 - MELİKE BULUT 8 / B 14 6 12.00 3 7 0.67 5 5 3.33 1 4 -0.33 7 8 4.33 4 12 0.00 34.00 42.00 20.00 202.207 4958 148 148 27
28 136 - MUHAMMED KILIÇARSLAN 8 / A 12 1 11.67 1 3 0.00 8 1 7.67 0 0 0.00 5 5 3.33 2 7 -0.33 28.00 17.00 22.34 198.296 5096 155 155 28
29 269 - MELEK Nİ A NAZLIOĞLU 8 / B 14 4 12.67 1 6 -1.00 2 1 1.67 0 5 -1.67 2 6 0.00 5 6 3.00 24.00 28.00 14.67 191.378 5386 167 167 29
30 49 - EBRAR KIZILKAYA 8 / C 13 6 11.00 3 6 1.00 6 4 4.67 2 3 1.00 3 6 1.00 4 14 -0.67 31.00 39.00 18.00 177.022 5948 194 194 30
31 9 - SAMİYUSUF YILDIZ 8 / C 10 6 8.00 3 4 1.67 0 9 -3.00 2 2 1.33 6 9 3.00 5 10 1.67 26.00 40.00 12.67 175.081 6007 197 197 31
32 150 - MUHAMMED OZTÜRK 8 / B 7 8 4.33 1 3 0.00 4 4 2.67 0 0 0.00 9 6 7.00 2 4 0.67 23.00 25.00 14.67 175.067 6010 199 199 32
33 64 - SUDENAZ KÖSEM 8 / C 10 8 7.33 6 3 5.00 7 3 6.00 3 5 1.33 6 11 2.33 4 13 -0.33 36.00 43.00 21.66 173.556 6085 205 205 33
34 226 - ELİFİNCEKARA 8 / B 9 3 8.00 0 4 -1.33 1 3 0.00 0 4 -1.33 4 3 3.00 3 5 1.33 17.00 22.00 9.67 169.126 6272 216 216 34
35 88 - HİRA NUR ÜNAL 8 / C 11 6 9.00 3 2 2.33 6 3 5.00 0 1 -0.33 1 9 -2.00 4 6 2.00 25.00 27.00 16.00 163.704 6487 233 233 35
36 327 - YUSUF DOĞAN 8 / B 9 4 7.67 1 3 0.00 8 1 7.67 0 2 -0.67 0 6 -2.00 4 3 3.00 22.00 19.00 15.67 161.748 6573 237 237 36
37 0 - EMRE BUDAK 8 / A 9 4 7.67 3 6 1.00 5 5 3.33 0 1 -0.33 3 8 0.33 3 5 1.33 23.00 29.00 13.33 161.215 6588 239 239 37
38 68 - FATİH MERT ÖZER 8 / C 7 9 4.00 1 8 -1.67 2 5 0.33 2 3 1.00 3 9 0.00 8 8 5.33 23.00 42.00 8.99 154.785 6824 254 254 38
39 60 - FATMA BERRA DOĞAN 8 / A 8 9 5.00 4 5 2.33 3 6 1.00 2 2 1.33 2 8 -0.67 6 7 3.67 25.00 37.00 12.66 154.311 6842 257 257 39
40 19 - AMİNE UR KIYMAZ 8 / C 12 7 9.67 5 4 3.67 9 1 8.67 4 2 3.33 1 13 -3.33 2 12 -2.00 33.00 39.00 20.01 148.933 7025 272 272 40
41 232 - ENSAR DAL 8 / C 6 5 4.33 0 5 -1.67 2 3 1.00 0 0 0.00 3 8 0.33 7 10 3.67 18.00 31.00 7.66 148.370 7060 274 274 41
42 117 - MAKBULENUR KILIÇ 8 / B 10 10 6.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 4 6 2.00 6 13 1.67 4 16 -1.33 30.00 59.00 10.34 146.474 7115 278 278 42
43 156 - SATINUR ORHAN 8 / A 9 10 5.67 3 7 0.67 7 3 6.00 1 9 -2.00 5 10 1.67 3 12 -1.00 28.00 51.00 11.01 144.489 7184 286 286 43
44 0 - MELEK SUDE UZUN 8 / C 9 9 6.00 1 7 -1.33 5 5 3.33 2 3 1.00 1 7 -1.33 5 9 2.00 23.00 40.00 9.67 143.970 7215 289 289 44
45 203 - ABDULKERİM KIYMAZ 8 / B 4 16 -1.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 7 13 2.67 4 8 1.33 25.00 57.00 6.00 120.756 7977 330 330 45
46 456 - MUHAMMED MUSTAFA ARLI 8 / B 5 7 2.67 0 6 -2.00 7 1 6.67 1 4 -0.33 3 7 0.67 1 8 -1.67 17.00 33.00 6.01 116.326 8107 333 333 46
47 285 - NİSANUR ERDOĞAN 8 / B 6 7 3.67 1 9 -2.00 3 4 1.67 1 2 0.33 1 5 -0.67 3 11 -0.67 15.00 38.00 2.33 113.807 8162 336 336 47
48 141 - NURİYENAZ ŞAHİN 8 / A 7 13 2.67 6 4 4.67 5 5 3.33 2 7 -0.33 2 16 -3.33 5 14 0.33 27.00 59.00 7.34 109.407 8263 344 344 48
49 274 - MİKAİL BOLAT 8 / A 8 8 5.33 0 2 -0.67 9 1 8.67 0 1 -0.33 1 15 -4.00 3 14 -1.67 21.00 41.00 7.33 109.348 8269 347 347 49
50 164 - YAREN ERKOÇOĞLU 8 / A 4 13 -0.33 1 7 -1.33 3 6 1.00 0 7 -2.33 4 7 1.67 4 12 0.00 16.00 52.00 -1.32 104.000 8397 351 351 50
51 5 - HÜSEYİNÇETİN 8 / C 3 12 -1.00 4 4 2.67 3 5 1.33 1 4 -0.33 0 6 -2.00 2 3 1.00 13.00 34.00 1.67 93.585 8569 366 366 51
52 103 - KELAMİ EFE YILDIRIM 8 / A 1 8 -1.67 3 4 1.67 0 6 -2.00 0 1 -0.33 2 9 -1.00 4 7 1.67 10.00 35.00 -1.66 93.096 8577 367 367 52
53 169 - REGAİB EREN YILMAZ 8 / C 5 15 0.00 1 9 -2.00 4 6 2.00 1 6 -1.00 2 16 -3.33 5 15 0.00 18.00 67.00 -4.33 78.785 8740 377 377 53


